
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU TOSYA MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI 47 47 47 6260

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,59 4 4 2,76 5 4 4,06 3 4 2,25 4 7 2,06 7 9 4,41 33 36 21,13 260,610

Okul Ortalaması 8 8 5,56 5 4 3,48 6 3 5,14 4 4 2,92 2 5 0,44 8 8 5,84 34 32 23,38 264,850

KATILIMLAR

1 72 MEHMET EMİN ADA 8A 15 3 14,00 6 2 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 5 -0,67 14 3 13,00 53 16 47,66 342,821 1 1 1 1 649
% 10

2 53 ZEHRA NUR BÜYÜK 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 6 4,00 15 5 13,33 54 28 44,66 338,104 1 2 2 2 712
% 11

3 58 YİĞİT ÖZTÜRK 8C 12 6 10,00 6 2 5,33 7 3 6,00 9 0 9,00 4 3 3,00 14 5 12,33 52 19 45,66 335,723 1 3 3 3 757
% 12

4 55 ASYA AKÇAY 8B 9 8 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 12 6 10,00 51 21 44,00 321,495 2 4 4 4 961
% 15

5 6 MUS  SEFA 8C 13 5 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 2 5,33 1 3 0,00 11 6 9,00 49 18 42,99 319,765 2 5 5 5 997
% 16

6 34 BERAT GÖZCÜ 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 1 2 0,33 3 3 2,00 12 7 9,67 45 22 37,67 314,336 3 6 6 6 1092
% 17

7 82 AHMET MERT GÜLER 8A 11 8 8,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 4 -0,33 1 4 -0,33 13 5 11,33 44 23 36,34 306,703 2 7 7 7 1247
% 20

8 2 EYMEN AKBIYIK 8A 12 4 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 0 4,00 0 1 -0,33 10 5 8,33 42 14 37,33 306,255 3 8 8 8 1257
% 20

9 62 SENA KARATEKE 8B 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 3 6 1,00 11 8 8,33 46 31 35,66 304,562 3 9 9 9 1292
% 21

10 47 RECEP UMUT YELKEN 8A 11 7 8,67 5 3 4,00 7 2 6,33 8 2 7,33 1 5 -0,67 12 5 10,33 44 24 35,99 301,982 4 10 10 10 1371
% 22

11 54 ZEYNEP KURTCUOĞLU8B 10 7 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 5 2,33 1 4 -0,33 12 5 10,33 44 24 36,00 301,484 4 11 11 11 1384
% 22

12 42 EYMEN BÖREKCİ 8C 8 5 6,33 5 2 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 3 2,00 12 5 10,33 42 21 34,99 301,090 4 12 12 12 1401
% 22

13 28 İPEK BASIM 8B 12 7 9,67 5 5 3,33 8 2 7,33 4 5 2,33 5 9 2,00 10 8 7,33 44 36 31,99 298,543 5 13 13 13 1445
% 23

14 11 BEKİR ÇE *Bİ 8A 7 9 4,00 6 2 5,33 7 1 6,67 9 1 8,67 3 5 1,33 12 5 10,33 44 23 36,33 295,060 5 14 14 14 1543
% 25

15 48 TALHA SEFA OLKAÇ 8A 9 9 6,00 5 4 3,67 6 2 5,33 8 2 7,33 1 5 -0,67 14 6 12,00 43 28 33,66 294,813 6 15 15 15 1551
% 25

16 65 EYMEN AKÇA 8A 9 5 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 2 0 2,00 0 1 -0,33 10 5 8,33 36 15 30,99 287,085 7 16 16 16 1805
% 29

17 5 ERTUĞRUL USLU 8A 13 6 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 1 10 -2,33 9 9 6,00 42 36 30,00 284,337 8 17 17 17 1889
% 30

18 52 RÜMEYSA ALTILAR 8B 9 8 6,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 1 3 0,00 11 9 8,00 40 31 29,66 282,336 6 18 18 18 1963
% 31

19 61 ZEYNEP İPEK 8B 8 7 5,67 5 3 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 4 0,67 9 8 6,33 40 26 31,33 280,004 7 19 19 19 2048
% 33

20 10 ALPEREN DURU 8C 12 7 9,67 5 3 4,00 7 2 6,33 5 3 4,00 1 0 1,00 5 11 1,33 35 26 26,33 271,253 5 20 20 20 2340
% 37

21 16 ALPEREN ÖZURGANCI 8C 7 9 4,00 3 6 1,00 5 4 3,67 3 7 0,67 8 12 4,00 9 9 6,00 35 47 19,34 263,554 6 21 21 21 2605
% 42

22 0 YUSUF ŞANAL 8C 11 9 8,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 3 2,00 4 2 3,33 5 14 0,33 34 37 21,66 262,515 7 22 22 22 2645
% 42

23 1 OSMAN CAN 8 9 6 7,00 5 4 3,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 2 2 1,33 7 8 4,33 29 28 19,67 261,302 1 23 23 23 2700
% 43

24 45 NEBİ BÖYÜKGÖZ 8C 6 11 2,33 4 5 2,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 0 1,00 9 6 7,00 32 30 21,99 258,345 8 24 24 24 2816
% 45

25 179 ALPEREN BERAT 8C 8 8 5,33 6 2 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 6 5,00 33 34 21,65 255,968 9 25 25 25 2900
% 46

26 39 HUSAM ELABDULLAH 8C 8 11 4,33 6 4 4,67 10 0 10,00 2 6 0,00 8 11 4,33 34 32 23,33 255,427 10 26 26 26 2924
% 47

27 59 SIRMA YAYLACI 8B 7 11 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 8 0,33 10 10 6,67 34 45 19,00 253,384 8 27 27 27 3008
% 48

28 29 EBRAR GÖMLEKSİZ 8B 8 9 5,00 7 1 6,67 8 2 7,33 3 5 1,33 1 9 -2,00 7 8 4,33 34 34 22,66 252,895 9 28 28 28 3035
% 48

29 226 ELİF EKEN 8B 5 11 1,33 4 4 2,67 7 2 6,33 2 6 0,00 2 7 -0,33 11 7 8,67 31 37 18,67 251,364 10 29 29 29 3094
% 49

30 9 KEMAL KOÇAK 8A 4 7 1,67 4 3 3,00 5 3 4,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 9 4 7,67 30 26 21,34 251,023 9 30 30 30 3105
% 50

31 99 YUSUF PAZVAT  8 4 6,67 0 2 -0,67 6 2 5,33 2 2 1,33 4 1 3,67 20 11 16,33 249,908 1 31 31 31 3154
% 50

32 7 ÖMER CÖMERT 8C 8 7 5,67 4 5 2,33 3 6 1,00 1 5 -0,67 2 1 1,67 7 8 4,33 25 32 14,33 249,139 11 32 32 32 3185
% 51

33 33 AHMET TALHA CITDIR 8A 8 11 4,33 5 4 3,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 11 -0,67 7 13 2,67 36 46 20,66 246,820 10 33 33 33 3283
% 52
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU TOSYA MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI 47 47 47 6260

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,59 4 4 2,76 5 4 4,06 3 4 2,25 4 7 2,06 7 9 4,41 33 36 21,13 260,610

Okul Ortalaması 8 8 5,56 5 4 3,48 6 3 5,14 4 4 2,92 2 5 0,44 8 8 5,84 34 32 23,38 264,850

KATILIMLAR

34 68 HÜMEYRA KAYMAZ 8B 10 6 8,00 2 4 0,67 4 6 2,00 2 5 0,33 6 14 1,33 5 11 1,33 29 46 13,66 246,123 11 34 34 34 3315
% 53

35 56 RÜMEYSA NUR ÜNLÜK 8B 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 14 0,33 32 57 12,99 239,315 12 35 35 35 3593
% 57

36 44 MUSA SAMET UĞRASMİŞ8A 7 11 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 4 3,67 1 8 -1,67 9 9 6,00 30 44 15,33 239,259 11 36 36 36 3598
% 57

37 49 ECRİN ÇEVİK 8B 8 7 5,67 4 4 2,67 4 4 2,67 3 2 2,33 0 1 -0,33 4 8 1,33 23 26 14,34 236,498 13 37 37 37 3726
% 60

38 70 ELİF UYLAR 8B 5 9 2,00 1 7 -1,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 1 6 -1,00 7 8 4,33 21 38 8,34 223,229 14 38 38 38 4370
% 70

39 84 BEYTULLAH PARLAK 8A 7 9 4,00 3 5 1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 3 9 0,00 19 33 8,00 219,432 12 39 39 39 4542
% 73

40 35 DEMİRKAN BEK 8A 4 10 0,67 2 4 0,67 3 3 2,00 3 4 1,67 4 8 1,33 6 12 2,00 22 41 8,34 219,003 13 40 40 40 4566
% 73

41 17 SELMAN KARACA 8A 4 7 1,67 3 5 1,33 4 4 2,67 3 6 1,00 2 5 0,33 3 6 1,00 19 33 8,00 216,340 14 41 41 41 4700
% 75

42 32 SAMET ELDEK 8C 4 13 -0,33 2 6 0,00 7 3 6,00 3 6 1,00 2 4 0,67 5 14 0,33 23 46 7,67 210,427 12 42 42 42 4989
% 80

43 221 YAĞMUR SOYLU 8B 3 11 -0,67 3 4 1,67 6 4 4,67 1 4 -0,33 3 11 -0,67 6 11 2,33 22 45 7,00 209,787 15 43 43 43 5024
% 80

44 41 MEHMET ESE 8 3 8 0,33 2 2 1,33 1 3 0,00 2 1 1,67 1 1 0,67 3 6 1,00 12 21 5,00 207,901 2 44 44 44 5121
% 82

45 30 EMİNE EBRAR AS 8B 4 10 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 1 4 -0,33 1 2 0,33 5 11 1,33 16 41 2,34 204,788 16 45 45 45 5257
% 84

46 24 SELMA DŞDEMİR 8B 5 14 0,33 2 6 0,00 3 7 0,67 3 14 -1,67 13 41 -0,67 190,599 17 46 46 46 5797
% 93

47 38 MERTCAN KARABACIOĞLU8A 4 13 -0,33 3 5 1,33 2 7 -0,33 1 3 0,00 0 17 -5,67 7 10 3,67 17 55 -1,33 185,924 15 47 47 47 5916
% 95
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KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6260

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D

9

%19,15

5

%10,64

1

%2,13

31

%65,96

1

%2,13
 

Doğru (%65,96)

Yanlış (%31,91)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C
5

%10,64

7

%14,89

10

%21,28

7

%14,89

18

%38,30
 

Doğru (%21,28)

Yanlış (%40,43)

Boş (%38,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C
11

%23,40

5

%10,64

21

%44,68

5

%10,64

5

%10,64
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%44,68)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. C
6

%12,77

10

%21,28

18

%38,30

11

%23,40

2

%4,26
 

Doğru (%38,30)

Yanlış (%57,45)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A
37

%78,72

1

%2,13

5

%10,64

1

%2,13

3

%6,38
 

Doğru (%78,72)

Yanlış (%14,89)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metnin konusunu belirler. B
3

%6,38

12

%25,53

11

%23,40

11

%23,40

10

%21,28
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%53,19)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D
7

%14,89

12

%25,53

9

%19,15

10

%21,28

9

%19,15
 

Doğru (%21,28)

Yanlış (%59,57)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. B

3

%6,38

16

%34,04

3

%6,38

18

%38,30

7

%14,89
 

Doğru (%34,04)

Yanlış (%51,06)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. B

6

%12,77

22

%46,81

4

%8,51

3

%6,38

12

%25,53
 

Doğru (%46,81)

Yanlış (%27,66)

Boş (%25,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. D
7

%14,89

4

%8,51

3

%6,38

28

%59,57

5

%10,64
 

Doğru (%59,57)

Yanlış (%29,79)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metinle ilgili soruları cevaplar. C
7

%14,89

5

%10,64

19

%40,43

3

%6,38

13

%27,66
 

Doğru (%40,43)

Yanlış (%31,91)

Boş (%27,66)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6260

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. D
9

%19,15

8

%17,02

4

%8,51

24

%51,06

2

%4,26
 

Doğru (%51,06)

Yanlış (%44,68)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. D
6

%12,77

8

%17,02

7

%14,89

13

%27,66

13

%27,66
 

Doğru (%27,66)

Yanlış (%44,68)

Boş (%27,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz
okur. D

19

%40,43

4

%8,51

3

%6,38

20

%42,55

1

%2,13
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%55,32)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yazdıklarını düzenler. C
3

%6,38

14

%29,79

12

%25,53

4

%8,51

14

%29,79
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%44,68)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Metin türlerini ayırt eder. A
22

%46,81

16

%34,04

2

%4,26

4

%8,51

3

%6,38
 

Doğru (%46,81)

Yanlış (%46,81)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. A
11

%23,40

11

%23,40

8

%17,02

3

%6,38

14

%29,79
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%46,81)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. D
4

%8,51

4

%8,51

9

%19,15

11

%23,40

19

%40,43
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%36,17)

Boş (%40,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. A
21

%44,68

6

%12,77

3

%6,38

8

%17,02

9

%19,15
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%36,17)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B
1

%2,13

32

%68,09

4

%8,51

6

%12,77

4

%8,51
 

Doğru (%68,09)

Yanlış (%23,40)

Boş (%8,51)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında
Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi
ve sosyal durumunu kavrar.

A
31

%67,39

2

%4,35

5

%10,87

3

%6,52

5

%10,87
 

Doğru (%67,39)

Yanlış (%21,74)

Boş (%10,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın
başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. C

1

%2,17

4

%8,70

25

%54,35

7

%15,22

9

%19,57
 

Doğru (%54,35)

Yanlış (%26,09)

Boş (%19,57)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6260

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. A

20

%43,48

12

%26,09

8

%17,39

5

%10,87

1

%2,17
 

Doğru (%43,48)

Yanlış (%54,35)

Boş (%2,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin
durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D

7

%15,22

6

%13,04

9

%19,57

11

%23,91

13

%28,26
 

Doğru (%23,91)

Yanlış (%47,83)

Boş (%28,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin
durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. A

30

%65,22

2

%4,35

3

%6,52

6

%13,04

4

%8,70

1

%2,17

Doğru (%65,22)

Yanlış (%26,09)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve
uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.

B
2

%4,35

26

%56,52

2

%4,35

5

%10,87

11

%23,91
 

Doğru (%56,52)

Yanlış (%19,57)

Boş (%23,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. D

3

%6,52

6

%13,04

9

%19,57

23

%50,00

4

%8,70

1

%2,17

Doğru (%50,00)

Yanlış (%41,30)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın
başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. B

3

%6,52

16

%34,78
 

17

%36,96

10

%21,74
 

Doğru (%34,78)

Yanlış (%43,48)

Boş (%21,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve
uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.

D
5

%10,87

4

%8,70

11

%23,91

20

%43,48

6

%13,04
 

Doğru (%43,48)

Yanlış (%43,48)

Boş (%13,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve
olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. D

7

%15,22

6

%13,04

7

%15,22

18

%39,13

8

%17,39
 

Doğru (%39,13)

Yanlış (%43,48)

Boş (%17,39)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kader İnancı D
6

%12,77

7

%14,89

3

%6,38

27

%57,45

3

%6,38

1

%2,13

Doğru (%57,45)

Yanlış (%36,17)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. B
1

%2,13

37

%78,72

4

%8,51

3

%6,38

2

%4,26
 

Doğru (%78,72)

Yanlış (%17,02)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. C
6

%12,77

2

%4,26

29

%61,70

8

%17,02

2

%4,26
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%34,04)

Boş (%4,26)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6260

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C
4

%8,51

1

%2,13

23

%48,94

15

%31,91

4

%8,51
 

Doğru (%48,94)

Yanlış (%42,55)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. B
26

%55,32

4

%8,51
 

12

%25,53

4

%8,51

1

%2,13

Doğru (%8,51)

Yanlış (%82,98)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. B

1

%2,13

34

%72,34

5

%10,64

2

%4,26

5

%10,64
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%17,02)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B
4

%8,51

24

%51,06

1

%2,13

13

%27,66

5

%10,64
 

Doğru (%51,06)

Yanlış (%38,30)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış
anlayışları sorgular. D

3

%6,38

3

%6,38

2

%4,26

39

%82,98
  

Doğru (%82,98)

Yanlış (%17,02)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kader İnancı A
39

%82,98

2

%4,26

1

%2,13

4

%8,51

1

%2,13
 

Doğru (%82,98)

Yanlış (%14,89)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında
ilişki kurar. D

6

%12,77
 

1

%2,13

35

%74,47

5

%10,64
 

Doğru (%74,47)

Yanlış (%14,89)

Boş (%10,64)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple invitation letters, cards and e-mails. C

5

%10,87

3

%6,52

21

%45,65

8

%17,39

9

%19,57
 

Doğru (%45,65)

Yanlış (%34,78)

Boş (%19,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to express what they prefer,
like and dislike. B

4

%8,70

25

%54,35

5

%10,87

3

%6,52

9

%19,57
 

Doğru (%54,35)

Yanlış (%26,09)

Boş (%19,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Students will be able to write a short and simple
letter apologizing and giving reasons for not attending
a party in response to an invitation.

A
20

%43,48

9

%19,57

1

%2,17

9

%19,57

7

%15,22
 

Doğru (%43,48)

Yanlış (%41,30)

Boş (%15,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to talk about regular activities
of teenagers. A

20

%43,48

4

%8,70

6

%13,04

9

%19,57

7

%15,22
 

Doğru (%43,48)

Yanlış (%41,30)

Boş (%15,22)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6260

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts about friendship. D

4

%8,70

1

%2,17

5

%10,87

22

%47,83

14

%30,43
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%21,74)

Boş (%30,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple invitation letters, cards and e-mails. C

3

%6,52

5

%10,87

15

%32,61

13

%28,26

10

%21,74
 

Doğru (%32,61)

Yanlış (%45,65)

Boş (%21,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts about friendship. D

4

%8,70

11

%23,91

6

%13,04

14

%30,43

11

%23,91
 

Doğru (%30,43)

Yanlış (%45,65)

Boş (%23,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to express what they prefer,
like and dislike. B

10

%21,74

13

%28,26

4

%8,70

3

%6,52

16

%34,78
 

Doğru (%28,26)

Yanlış (%36,96)

Boş (%34,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to structure a talk to make
simple inquiries, give explanations and reasons. B

4

%8,70

27

%58,70

2

%4,35

6

%13,04

7

%15,22
 

Doğru (%58,70)

Yanlış (%26,09)

Boş (%15,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Students will be able to understand short and
simple texts about regular activities of teenagers. D

2

%4,35

9

%19,57

9

%19,57

16

%34,78

10

%21,74
 

Doğru (%34,78)

Yanlış (%43,48)

Boş (%21,74)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı
çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

A
12

%27,27

11

%25,00

10

%22,73

5

%11,36

6

%13,64
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%59,09)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri
çözer.

B
2

%4,55

7

%15,91

14

%31,82

1

%2,27

20

%45,45
 

Doğru (%15,91)

Yanlış (%38,64)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 
[1] İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve
en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri
çözer.

C
1

%2,27

5

%11,36

4

%9,09

11

%25,00

23

%52,27
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%38,64)

Boş (%52,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup
olmadığını belirler. B

8

%18,18

4

%9,09

1

%2,27

5

%11,36

26

%59,09
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%31,82)

Boş (%59,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup
olmadığını belirler. A

5

%11,36

1

%2,27

4

%9,09

4

%9,09

30

%68,18
 

Doğru (%11,36)

Yanlış (%20,45)

Boş (%68,18)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6260

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. D
3

%6,82

5

%11,36

2

%4,55

2

%4,55

32

%72,73
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%22,73)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur. D

4

%9,09

3

%6,82

8

%18,18

3

%6,82

26

%59,09
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%34,09)

Boş (%59,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine
denk ifadeler oluşturur. D

3

%6,82

7

%15,91

1

%2,27

1

%2,27

32

%72,73
 

Doğru (%2,27)

Yanlış (%25,00)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı
kuvvetlerini kullanarak çözümler. C

6

%13,64

10

%22,73

3

%6,82

4

%9,09

21

%47,73
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%45,45)

Boş (%47,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini
kullanarak ifade eder. A

3

%6,82

4

%9,09

6

%13,64

3

%6,82

28

%63,64
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%29,55)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle
ifade eder ve karşılaştırır. B

3

%6,82

9

%20,45

5

%11,36

6

%13,64

21

%47,73
 

Doğru (%20,45)

Yanlış (%31,82)

Boş (%47,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle
ifade eder ve karşılaştırır. C

2

%4,55
 

6

%13,64

2

%4,55

33

%75,00

1

%2,27

Doğru (%13,64)

Yanlış (%11,36)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların
karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. D  

6

%13,64
 

3

%6,82

35

%79,55
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%13,64)

Boş (%79,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki
doğal sayı arasında olduğunu belirler. D

4

%9,09

1

%2,27

4

%9,09
 

35

%79,55
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,45)

Boş (%79,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a
kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. C  

2

%4,55

11

%25,00

4

%9,09

27

%61,36
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%13,64)

Boş (%61,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki
doğal sayı arasında olduğunu belirler. C

3

%6,82

2

%4,55

8

%18,18

4

%9,09

27

%61,36
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%20,45)

Boş (%61,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a
kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. A

6

%13,64

1

%2,27
 

5

%11,36

32

%72,73
 

Doğru (%13,64)

Yanlış (%13,64)

Boş (%72,73)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6260

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini
yapar. B

3

%6,82

3

%6,82
 

3

%6,82

35

%79,55
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%13,64)

Boş (%79,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini
yapar. A

2

%4,55

2

%4,55

2

%4,55

15

%34,09

23

%52,27
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%43,18)

Boş (%52,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar. B

7

%15,91

10

%22,73

3

%6,82

2

%4,55

22

%50,00
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%50,00)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. B
4

%8,51

41

%87,23
 

2

%4,26
  

Doğru (%87,23)

Yanlış (%12,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. D
1

%2,13
 

2

%4,26

41

%87,23

3

%6,38
 

Doğru (%87,23)

Yanlış (%6,38)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. D
4

%8,51
 

1

%2,13

41

%87,23

1

%2,13
 

Doğru (%87,23)

Yanlış (%10,64)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını
açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. D

6

%12,77

8

%17,02

7

%14,89

20

%42,55

6

%12,77
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%44,68)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Yağış kavramını açıklar. A
5

%10,64

23

%48,94

8

%17,02

5

%10,64

6

%12,77
 

Doğru (%10,64)

Yanlış (%76,60)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rüzgar kavramını açıklar. B
1

%2,13

11

%23,40

11

%23,40

6

%12,77

18

%38,30
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%38,30)

Boş (%38,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. D
20

%42,55

6

%12,77

2

%4,26

13

%27,66

6

%12,77
 

Doğru (%27,66)

Yanlış (%59,57)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının
mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. D

5

%10,64

5

%10,64

7

%14,89

24

%51,06

6

%12,77
 

Doğru (%51,06)

Yanlış (%36,17)

Boş (%12,77)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6260

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. A
23

%48,94

7

%14,89

1

%2,13

5

%10,64

10

%21,28

1

%2,13

Doğru (%48,94)

Yanlış (%29,79)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. A
13

%27,66

12

%25,53

8

%17,02

1

%2,13

13

%27,66
 

Doğru (%27,66)

Yanlış (%44,68)

Boş (%27,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. D
9

%19,15

16

%34,04

2

%4,26

9

%19,15

11

%23,40
 

Doğru (%19,15)

Yanlış (%57,45)

Boş (%23,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. C
16

%34,04

6

%12,77

16

%34,04
 

9

%19,15
 

Doğru (%34,04)

Yanlış (%46,81)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını
açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. B

6

%12,77

11

%23,40

14

%29,79

3

%6,38

13

%27,66
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%48,94)

Boş (%27,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. D
5

%10,64

8

%17,02

2

%4,26

15

%31,91

17

%36,17
 

Doğru (%31,91)

Yanlış (%31,91)

Boş (%36,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. B
2

%4,26

26

%55,32

5

%10,64

10

%21,28

4

%8,51
 

Doğru (%55,32)

Yanlış (%36,17)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. B
16

%34,04

17

%36,17

2

%4,26

5

%10,64

7

%14,89
 

Doğru (%36,17)

Yanlış (%48,94)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki
sıcaklık farklarını açıklar. C

5

%10,64

2

%4,26

33

%70,21

1

%2,13

6

%12,77
 

Doğru (%70,21)

Yanlış (%17,02)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. C
2

%4,26

3

%6,38

13

%27,66

15

%31,91

14

%29,79
 

Doğru (%27,66)

Yanlış (%42,55)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının
mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. B

17

%36,17

16

%34,04

3

%6,38

4

%8,51

7

%14,89
 

Doğru (%34,04)

Yanlış (%51,06)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

 [1] Rüzgar kavramını açıklar. A
11

%23,40

9

%19,15

9

%19,15

8

%17,02

10

%21,28
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%55,32)

Boş (%21,28)



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

249,908 50,38
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  99
YUSUF PAZVAT

90 20 11 59 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 31 31 3154 % 50,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D CCABca   DDa    Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız cd        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBd dB DAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız dBA  a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 1 15 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDD    D        d   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 0 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

207,901 81,81
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8  -  41
MEHMET ESE

90 12 21 57 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 44 44 44 5121 % 81,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız cddbcA DaC     a   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız  c CA    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız ca D   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız d  B A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 1 18 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız   A        b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız B C   Bacc a  d  b  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 0 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

261,302 43,13
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8  -  1
OSMAN CAN

90 29 28 33 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 23 23 23 2700 % 43,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abA  AdDdCdA DB D Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDA AbAdbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BbA DBdddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız   C d  bca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız C     b      b  B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız   C BcBDDDb aD cabab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 3 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

306,703 19,92
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  82
AHMET MERT GÜLER

90 44 23 23 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 7 7 1247 % 19,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DdCCABDBBDCbaa bccdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADdBDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCCdBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız b    db Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız c       d cC  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBa  ADacDBBCdBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 4 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

246,820 52,44
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  33
AHMET TALHA CITDIR

90 36 46 8 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 33 33 33 3283 % 52,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız Dabb AaDbbCABcddbCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız ccACba BDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDADDBCCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BDddAAadDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız  CAddaccC    bbbd ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCacBDDbbcacdbbCcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

295,060 24,65
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  11
BEKİR ÇE *Bİ

90 44 23 23 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 14 14 1543 % 24,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D AbDdcD ddcdaBBD a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız D dCA ABDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız  DADDBC aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BDCBAADdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız  C  dBccda  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCd AaDDDbBDDA  aBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

219,432 72,56
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  84
BEYTULLAH PARLAK

90 19 33 38 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 39 39 39 4542 % 72,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız bCAdcABDabCb    Dacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız bDACbac  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDA  Badad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BDbabdb  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cd Cd aDa b  c Ac  a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 2 0
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

219,003 72,94
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  35
DEMİRKAN BEK

90 22 41 27 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4566.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 40 40 40 4566 % 72,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız abCdAcbBdDb  abb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız b Ab Bb a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız ba C  dDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız d AAD b db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız bBadcaDDacB*        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız B D bcabdbbCcbBaCbBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

284,337 30,18
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  5
ERTUĞRUL USLU

90 42 36 12 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 17 17 17 1889 % 30,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız aCCdAcDBBDCDaabAA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız cCADABDdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCCaBdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız ddAADbbaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 10 9 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız Acd   c b d ba d  da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbcaDb aCc BaCbBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

306,255 20,08
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  2
EYMEN AKBIYIK

90 42 14 34 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 8 8 1257 % 20,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D CCABbdBDCD a cA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACbDABcBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız cBCCaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 0 6 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız   A   D BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDd bD A aB BBCda 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

287,085 28,83
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  65
EYMEN AKÇA

90 36 15 39 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 16 16 16 1805 % 28,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D bA AB  bdAd BBD Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız  cACADdBDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDADDBdCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız B      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız                 c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCd ABDDDbBa   Dac 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

251,023 49,60
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  9
KEMAL KOÇAK

90 30 26 34 21 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3105.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 30 30 30 3105 % 49,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız a  aA c    DDb  bDbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACccABc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız aBd dB DAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız dBAAcdDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız ccda         a    dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız B Dbb DDA b  aBBC B 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

342,821 10,37
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  72
MEHMET EMİN ADA

90 53 16 21 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 649 % 10,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D AcaABDC CABbBBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDACA A Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDADDBCCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BbCBAcDCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız     dBccda          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCB BDDbb DDA DaBD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 0 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

185,924 94,50
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  38
MERTCAN KARABACIOĞLU

90 17 55 18 -1 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 47 47 47 5916 % 94,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DbbdcdcDbdacBbd b D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız bDcbAbdB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız dccaDBbad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız dbdB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 17 3 -5,67 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız dbdabdca ddbcadbca  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCdadBDD  cabA bCcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

239,259 57,48
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  44
MUSA SAMET UĞRASMİŞ

90 30 44 16 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 36 36 36 3598 % 57,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abbADcBa aCcabdBDbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDAdAcAdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız dcdDacadBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BbCBAcDb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 8 11 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız bC  d c    aa d   bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCdABDDabd aAcb db

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

301,982 21,90
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  47
RECEP UMUT YELKEN

90 44 24 22 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 10 10 1371 % 21,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCAbDdBbCCCAdD B dDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DbACc ABc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız  DADDBaCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BDCcAADdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız     dBccda          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cBa cABDDDA DDAcDC a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

216,340 75,08
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  17
SELMAN KARACA

90 19 33 38 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 41 41 41 4700 % 75,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D  b  a ca b D bA Ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdA b Daca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız a CdacBDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız CBdb aDcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız   b   a  b  D  C a d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız d  c da  c  B d C  A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 0 1 0
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 2 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

294,813 24,78
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8A  -  48
TALHA SEFA OLKAÇ

90 43 28 19 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 15 15 15 1551 % 24,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DaC AdbcBDbDDaaAb dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACccABc Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBa aB DAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız dBAADdDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız ccda              dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBDDAbaaBaBBCCaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 2 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

321,495 15,35
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  55
ASYA AKÇAY

90 51 21 18 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 4 4 961 % 15,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCaCAdadBDaDcDbA   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABaBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCCaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız CBAcDCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 2 13 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız AB      C B     d dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDdBabAcaCBD BCdB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

252,895 48,48
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  29
EBRAR GÖMLEKSİZ

90 34 34 22 22 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 28 28 28 3035 % 48,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız a CaA bdcDCDaDCbcb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız A A ABcBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız bBCCaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız C dAD acac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 9 10 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız bcd Abb a c    a   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDa c bDA  Cd BabCab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 0 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

236,498 59,52
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  49
ECRİN ÇEVİK

90 23 26 41 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 37 37 37 3726 % 59,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız cCAb ABDaCbAca  a D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DacdA A Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDADacda  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız Bc     CbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız                b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız aab BbBDDcc   b a   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 0 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 2 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

251,364 49,42
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  226
ELİF EKEN

90 31 37 22 18 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 29 29 29 3094 % 49,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız bdbdbABDC bA  cd dab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız caA A AdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız dDADbBCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız Bc cddDdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 7 11 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız C   dBd d   c b d b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BdCdBbBDDDb DD AbCac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

223,229 69,81
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  70
ELİF UYLAR

90 21 38 31 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 38 38 38 4370 % 69,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız b abAd dBDbD c d b B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız dbc d cdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DcddaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız acAd  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız  B   c  a a b   d  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbBacAbb  Dad   d

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

204,788 83,98
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  30
EMİNE EBRAR AS

90 16 41 33 2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 45 45 45 5257 % 83,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız cdCd cbBBcCab ac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdbacBbda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız bdbdBcaDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız acbcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız d     Db            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız dDDbAdb bcbb DBd  ad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

246,123 52,96
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  68
HÜMEYRA KAYMAZ

90 29 46 15 13 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 34 34 34 3315 % 52,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abA  ABDdCCAd BaaCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız Da  b dBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız abdDbBCCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız ca BbAaa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız CCABdcAabdcbbbCdddbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız daadadBDDDc ccA b c 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 2 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

298,543 23,08
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  28
İPEK BASIM

90 44 36 10 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 13 13 13 1445 % 23,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCbCAdaBBaCb DCAAadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AbbcABDacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCdaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız CBbcDd aBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız AdCdc c bca   dCA cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbc DDAAbaa dBCCad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

282,336 31,36
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  52
RÜMEYSA ALTILAR

90 40 31 19 29 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 18 18 1963 % 31,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız b CdABcaBDCD Dbbc cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACccABDdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCCaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız CdbADCbBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız d d A   d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbdBDDbcDCBDBaadab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

239,315 57,40
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  56
RÜMEYSA NUR ÜNLÜK

90 32 57 1 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 35 35 35 3593 % 57,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız abaaAcDBcDabcDbbADAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACbc*c*BbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız *BCC*BBada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız badbaCcBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız dBCabDabCcBaDbCadadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDabcca*bDaBbdca dc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

190,599 92,60
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  24
SELMA DŞDEMİR

90 13 41 36 -0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 46 46 46 5797 % 92,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız abbccdBDbadAcbB cacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız ca bd bBcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız dbADcdaCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız ca bBdBcaccdbcb  bcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

304,562 20,64
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  62
SENA KARATEKE

90 46 31 13 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 9 9 1292 % 20,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCbcDABa CbAcbBBDCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDACbDABDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız dDADDBCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BDCBdcadbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız   A b Ac aA   bcd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCdaABDDDb DDAbbaca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

253,384 48,05
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  59
SIRMA YAYLACI

90 34 45 11 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 27 27 27 3008 % 48,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız bdAcDb D CbAcaBcaCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız cDdacaABaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDAacBdaBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız acdBcADCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız d bd cA b dac  A C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız cBCdBABDDacdabbAcCaD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

209,787 80,26
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  221
YAĞMUR SOYLU

90 22 45 23 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 43 43 43 5024 % 80,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız Dddac  d a acD d cbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız   d AaaBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız bBCCaBBDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız   bdcd B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız bcbcdDa adBC c a   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız Bcaac bDAAb  DddCdac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

338,104 11,37
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  53
ZEHRA NUR BÜYÜK

90 54 28 8 44 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 712 % 11,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız bCCbcdbBBDCabDCAAcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACbDdBbBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız aBCCaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız CBAADdbcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız ABCdc    cB   Cdd dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbcDDAbDCBDBBCCad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

280,004 32,72
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  61
ZEYNEP İPEK

90 40 26 24 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 19 19 19 2048 % 32,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D AA ABb abAdD aa aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDAdbcA D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız dDADDBCCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BDCBAdDCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız  b  cBA   d  c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaC acBDDbdBDDAb aa 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 1 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

301,484 22,11
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8B  -  54
ZEYNEP KURTCUOĞLU

90 44 24 22 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 11 11 1384 % 22,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DCA a BD abABccBDabD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız aDACAaABDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDADDBCdBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BbCBAd dba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 4 15 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız     A d      ab d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BBCCBbBDDDb aDdA aB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 0 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

255,968 46,33
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  179
ALPEREN BERAT

90 33 34 23 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 25 25 2900 % 46,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DdCdA Dd D DaaCAbb d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADAdDd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBdddBdDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız CBdADbcaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız bc a  cbacBC   d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDbbBaDAb C   a  c 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

271,253 37,38
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  10
ALPEREN DURU

90 35 26 29 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 20 20 2340 % 37,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DbAbD BDbaCAacdBDCDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız   ACdbABcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDADDBCba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız c CBbAcCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız dB a AaDDabcaaA bac 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 2 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 0 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

263,554 41,61
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  16
ALPEREN ÖZURGANCI

90 35 47 8 19 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 21 21 21 2605 % 41,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız DC  cABa bCdcadaDCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız baA cacdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDA bBCdda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BcaadbDdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız dCABdaccdBAccabAaCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız B CdaABDDcc acdAbCcD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 3 1 75
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

314,336 17,44
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  34
BERAT GÖZCÜ

90 45 22 23 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 6 6 1092 % 17,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DaCdABDdBDCDbadAAa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACAcABDdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCCaBBDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız  B d     c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız A    bc b B    C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbcaDAbDaB BaCCBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

301,090 22,38
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  42
EYMEN BÖREKCİ

90 42 21 27 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 12 12 12 1401 % 22,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız a  CAB d DdaDa A  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız AdbDA D D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCddBBDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız CBdAcCDaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız b  B    b     C  Bd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDA aDAAbCc BBCda 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

255,427 46,71
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  39
HUSAM ELABDULLAH

90 34 32 24 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2924.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 26 26 26 2924 % 46,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DCdbAccaBbabDabbA AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCdaBdaAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız CBAADCDBBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız Acb   b   c   C  d a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDcdcDcAADa bdcaCad

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 0 1 0



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

319,765 15,93
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  6
MUS  SEFA

90 49 18 23 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(997.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 5 997 % 15,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız D CCABbBaDCDDabA DAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACADABDBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DBCCaBdDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız C AA CaBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız b  B    b      d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız BDDDbd D AaCaDdBC Bb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 2 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

258,345 44,98
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  45
NEBİ BÖYÜKGÖZ

90 32 30 28 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 24 24 24 2816 % 44,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız a bb bBD aCABDdabbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DcA daAccB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız aDbDDBCCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BDaBAdDbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız       A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız c CCacBDDD  DD caa D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

249,139 50,88
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  7
ÖMER CÖMERT

90 25 32 33 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 32 32 32 3185 % 50,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız D dc bBDdCaA Dd D Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız ccbCAcA Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız dDAD dadac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız Bbac d  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 1 17 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız C     b        A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCdB BDD  Babcb b c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 0 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 0 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 2 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

210,427 79,70
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  32
SAMET ELDEK

90 23 46 21 7 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 42 42 42 4989 % 79,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCb ccdDCddAd d caac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız Dc  cbAabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız dDADaBCCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız a CabbDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız       bB       dBd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız daC cbBDDcAcbabdabdb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 0 4 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

335,723 12,09
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  58
YİĞİT ÖZTÜRK

90 52 19 19 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 3 757 % 12,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DCAADABDCCCABDBBDCDD

Cevaplarınız aCA DdBDCaCAccdBDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DDACADABDB

Cevaplarınız DDcCbDA D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDADDBCCBB

Cevaplarınız BDAaDBCddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B BDCBAADCDB

Cevaplarınız BDCBAADCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 3 13 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCABABABCBADDDCABCDD

Cevaplarınız C   A bc BA   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BBCCBABDDDABDDAADCBD

Cevaplarınız BaCCBcBDDDABaDAAaCc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 2 0 100
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Yağış kavramını açıklar. 1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 2 1 1 50
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 2 1 50
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100



8.SINIF MOZAİK İNTRO 2.DENEME SINAVI

262,515 42,25
%

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

8C  -  0
YUSUF ŞANAL

90 34 37 19 21 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 22 22 22 2645 % 42,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 47 47 47 6260

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCCCABDBBDCDDDCAADAB

Cevaplarınız DbaCAacdBDCDcDbAbDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A ACADABDBDD

Cevaplarınız ACdbABDdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCCBBBDAD

Cevaplarınız DcCdaBaDAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBAADCDBBD

Cevaplarınız  BbAcCc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 2 14 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ABCBADDDCABCDDCCABAB

Cevaplarınız ABd    b   C  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A BDDDABDDAADCBDBBCCBA

Cevaplarınız aDDabcaaAbbacDd Cadc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 2 1 1 50
İklim bilimci (klimatolog) kavramını açıklar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Yağış kavramını açıklar. 1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 2 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 4 1 3 25
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık farklarını açıklar. 1 1 0 100
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