
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kastamonu TOSYA Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Strateji 823240801 LGS Deneme-1 1846 44 44 44

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.81 6.53 9.63 7.08 2.18 6.35 7.03 2.22 6.29 4.92 3.02 3.91 5.53 5.77 3.61 9.78 7.31 7.35 46.15 27.03 37.15 304.907

İl Ortalaması 10.70 7.66 8.15 5.93 3.52 4.76 6.30 3.11 5.26 3.57 4.82 1.96 3.39 7.43 0.91 8.39 9.20 5.32 38.27 35.75 26.36 270.327
Okul Ortalaması 10.70 7.66 8.15 5.93 3.52 4.76 6.30 3.11 5.26 3.57 4.82 1.96 3.39 7.43 0.91 8.39 9.20 5.32 38.27 35.75 26.36 270.327

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 66 - HÜSEYİN DİLSİZ 8 / C 16 2 15.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 1 3.67 18 1 17.67 66.00 6.00 64.01 377.206 301 1 1 1
2 0 - BEKİR ÇELEBİ 8 / A 15 3 14.00 7 1 6.67 7 1 6.67 10 0 10.00 7 2 6.33 11 5 9.33 57.00 12.00 53.00 351.988 455 2 2 2
3 10 - ALPEREN DURU 8 / C 14 2 13.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 3 1.00 15 4 13.67 54.00 16.00 48.67 330.995 604 3 3 3
4 53 - ZEHRA NUR BÜYÜK 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 4 9 1.00 15 4 13.67 55.00 27.00 46.01 325.126 647 4 4 4
5 0 - UMUT YELKEN 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 9 10 5.67 49.00 30.00 39.01 316.365 725 5 5 5
6 54 - ZEYNEP KURTCUOĞLU 8 / B 14 3 13.00 9 1 8.67 7 3 6.00 4 3 3.00 4 1 3.67 9 7 6.67 47.00 18.00 41.01 316.171 726 6 6 6
7 0 - MUSA TUTUCU 8 / C 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 4 0.67 3 2 2.33 14 6 12.00 48.00 22.00 40.67 314.928 736 7 7 7
8 0 - EYMEN BOREKCİ 8 / C 16 2 15.33 9 0 9.00 8 0 8.00 2 4 0.67 0 4 -1.33 14 6 12.00 49.00 16.00 43.67 314.802 738 8 8 8
9 55 - ASYA AKÇAY 8 / B 10 7 7.67 10 0 10.00 8 1 7.67 7 2 6.33 3 4 1.67 13 6 11.00 51.00 20.00 44.34 310.740 771 9 9 9

10 0 - YUSUF TALHAŞANAL 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 3 3 2.00 11 6 9.00 50.00 21.00 43.00 309.536 780 10 10 10
11 61 - ZEYNEP İPEK 8 / B 14 4 12.67 6 3 5.00 6 2 5.33 8 2 7.33 4 3 3.00 8 9 5.00 46.00 23.00 38.33 304.528 822 11 11 11
12 0 - TALHA SEFA OLKAÇ 8 / A 13 6 11.00 7 2 6.33 5 3 4.00 6 4 4.67 6 5 4.33 8 8 5.33 45.00 28.00 35.66 303.925 823 12 12 12
13 0 - ERTUĞRUL USLU 8 / A 13 6 11.00 9 1 8.67 8 1 7.67 3 5 1.33 3 10 -0.33 11 8 8.33 47.00 31.00 36.67 292.465 931 13 13 13
14 82 - AHMET MERT GÜLER 8 / A 12 5 10.33 7 3 6.00 7 2 6.33 1 5 -0.67 5 13 0.67 10 7 7.67 42.00 35.00 30.33 284.839 1021 14 14 14
15 0 - EMİ ADA 8 / A 8 8 5.33 6 3 5.00 9 1 8.67 6 3 5.00 2 1 1.67 10 7 7.67 41.00 23.00 33.34 283.248 1035 15 15 15
16 52 - RÜMEYSA ALTILAR 8 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 2 9 -1.00 10 8 7.33 46.00 32.00 35.33 279.062 1082 16 16 16
17 226 - ELİF EKEN 8 / B 14 6 12.00 6 3 5.00 7 2 6.33 1 7 -1.33 4 8 1.33 7 11 3.33 39.00 37.00 26.66 276.591 1108 17 17 17
18 52285253732 - OSMAN GÖRMÜŞ 8 / C 9 8 6.33 7 3 6.00 7 1 6.67 0 4 -1.33 1 1 0.67 11 6 9.00 35.00 23.00 27.34 275.451 1128 18 18 18
19 8 - HAMZA İMREN 8 / C 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 1 1 0.67 11 9 8.00 37.00 35.00 25.34 273.739 1142 19 19 19
20 63 - ENSAR ÇOLAK 8 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 14 0.33 8 12 4.00 45.00 44.00 30.33 269.842 1190 20 20 20
21 62 - SENA KARATEKE 8 / B 14 6 12.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 2 9 -1.00 9 11 5.33 39.00 41.00 25.33 268.582 1200 21 21 21
22 0 - EYMEN AKÇA 8 / A 13 7 10.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 5 0.33 1 0 1.00 5 10 1.67 33.00 30.00 23.00 263.576 1261 22 22 22
23 30 - EMİN EEBRARAS 8 / B 6 9 3.00 4 5 2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 6 5.00 7 9 4.00 32.00 41.00 18.33 263.169 1265 23 23 23
24 0 - AHMET TALHACITDIR 7 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 4 12 0.00 7 13 2.67 42.00 44.00 27.34 262.423 1274 24 24 24
25 34 - BERAT GÖZCÜ 8 / C 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 4 0.67 2 4 0.67 4 8 1.33 35.00 29.00 25.33 262.035 1277 25 25 25
26 28 - İPEK BASIM 8 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 4 2.67 4 13 -0.33 6 11 2.33 39.00 43.00 24.68 261.066 1286 26 26 26
27 71 - YUNUS EMRE AYTAÇ 8 / C 10 9 7.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 12 3.00 8 10 4.67 32.00 53.00 14.33 257.950 1322 27 27 27
28 0 - ABDUL SAMETELDEK 8 / C 9 10 5.67 5 5 3.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 1 2 0.33 8 10 4.67 33.00 32.00 22.34 256.369 1348 28 28 28
29 221 - YAĞMUR SOYLU 8 / B 11 4 9.67 4 4 2.67 6 4 4.67 2 3 1.00 2 8 -0.67 5 8 2.33 30.00 31.00 19.67 250.464 1407 29 29 29
30 0 - ALPEREN ÖZURGANCI 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 4 3 3.00 5 5 3.33 5 13 0.67 6 12 2.00 36.00 47.00 20.34 250.118 1412 30 30 30
31 68 - HÜMEYRA KAYMAZOĞLU 8 / B 12 8 9.33 3 5 1.33 5 5 3.33 3 6 1.00 4 10 0.67 5 12 1.00 32.00 46.00 16.66 248.199 1433 31 31 31
32 70 - ELİF UYLAR 8 / B 9 8 6.33 3 6 1.00 6 4 4.67 2 4 0.67 1 11 -2.67 11 7 8.67 32.00 40.00 18.67 247.063 1444 32 32 32
33 49 - ECRİN ÇEVİK 8 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 5 4 3.67 2 4 0.67 2 6 0.00 5 9 2.00 29.00 37.00 16.67 245.525 1461 33 33 33
34 29 - EBRAR GÖMLEKSİZ 8 / B 9 9 6.00 5 5 3.33 5 4 3.67 3 6 1.00 0 5 -1.67 8 10 4.67 30.00 39.00 17.00 239.747 1526 34 34 34
35 59 - SIRMA YAYLACI 8 / B 9 10 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 5 2.33 1 9 -2.00 8 11 4.33 32.00 45.00 16.99 236.729 1553 35 35 35
36 69 - ENES KUMCU 8 / C 9 10 5.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 28.00 61.00 7.67 231.890 1604 36 36 36
37 24 - SELMA DAŞDEMİR 8 / B 10 10 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 30.00 60.00 9.99 231.142 1611 37 37 37
38 0 - SELMAN KARA A 8 / A 12 8 9.33 3 5 1.33 7 3 6.00 0 10 -3.33 3 17 -2.67 5 12 1.00 30.00 55.00 11.66 227.318 1631 38 38 38
39 0 - H MERTCAN KBACIOĞLU 8 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 29.00 61.00 8.67 226.710 1635 39 39 39
40 0 - DEMİRKAN BEK 8 / A 3 9 0.00 3 4 1.67 3 4 1.67 9 1 8.67 3 11 -0.67 5 8 2.33 26.00 37.00 13.67 221.165 1684 40 40 40
41 7 - ÖMER CÖMERT 8 / C 4 13 -0.33 3 6 1.00 0 9 -3.00 2 7 -0.33 4 10 0.67 8 10 4.67 21.00 55.00 2.68 215.634 1732 41 41 41
42 0 - MEHMET ESE 8 / A 6 7 3.67 4 2 3.33 5 3 4.00 0 5 -1.67 1 9 -2.00 3 10 -0.33 19.00 36.00 7.00 208.941 1768 42 42 42
43 0 - ÖME R K ÇAPARAZ 8 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 3 6 1.00 3 7 0.67 7 13 2.67 3 17 -2.67 24.00 65.00 2.34 206.798 1782 43 43 43
44 56 - RÜMEYSA NURÜNLÜK 8 / B 5 12 1.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 5 -0.67 0 8 -2.67 4 13 -0.33 22.00 46.00 6.67 200.246 1809 44 44 44


