
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kastamonu TOSYA Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Yanıt 223240801 8. Sınıf Deneme-1 1767 167 167 49

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.75 7.48 8.26 7.52 1.94 6.87 7.08 2.28 6.32 6.18 2.16 5.46 5.76 6.06 3.74 10.96 6.48 8.80 48.24 26.40 39.44 308.943

İl Ortalaması 8.57 7.28 6.15 6.96 1.73 6.38 6.20 2.47 5.38 4.89 2.05 4.20 3.17 4.48 1.68 8.44 6.49 6.27 38.23 24.50 30.07 276.887
Okul Ortalaması 8.98 8.57 6.12 7.02 2.31 6.25 6.22 2.82 5.29 4.78 2.90 3.81 2.98 6.08 0.95 8.53 7.86 5.91 38.51 30.53 28.33 270.419

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 53 - ZEHRA NUR BÜYÜK 8 / B 10 8 7.33 9 0 9.00 9 1 8.67 3 3 2.00 5 0 5.00 18 1 17.67 54.00 13.00 49.67 346.924 515 17 17 1
2 47 - RECEP UMUT YELKEN 8 / A 14 4 12.67 8 2 7.33 6 3 5.00 4 2 3.33 6 1 5.67 13 5 11.33 51.00 17.00 45.33 340.087 575 21 21 2
3 55 - ASYA AKÇAY 8 / B 13 5 11.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 2 5 0.33 16 3 15.00 61.00 13.00 56.66 338.478 592 22 22 3
4 1 - BEKİR ÇELEBİ 8 / A 9 7 6.67 8 1 7.67 8 0 8.00 4 0 4.00 8 3 7.00 13 2 12.33 50.00 13.00 45.67 336.850 611 24 24 4
5 34 - BERAT GÖZCÜ 8 / C 12 7 9.67 10 0 10.00 7 2 6.33 3 0 3.00 4 2 3.33 11 4 9.67 47.00 15.00 42.00 315.905 780 32 32 5
6 226 - ELİF EKEN 8 / B 14 5 12.33 8 1 7.67 7 2 6.33 3 6 1.00 5 6 3.00 11 8 8.33 48.00 28.00 38.66 312.270 812 35 35 6
7 6 - MUSA TUTUCU 8 / C 12 6 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 1 6.67 4 4 2.67 10 6 8.00 49.00 21.00 42.00 309.844 839 36 36 7
8 48 - TALHA SEFA OLKAÇ 8 / A 10 7 7.67 8 0 8.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 2 5.33 8 9 5.00 46.00 24.00 38.00 304.494 895 41 41 8
9 61 - ZEYNEP İPEK 8 / B 11 5 9.33 9 0 9.00 9 1 8.67 10 0 10.00 2 5 0.33 10 7 7.67 51.00 18.00 45.00 301.876 922 42 42 9

10 58 - YİĞİT EFE ÖZTÜRK 8 / 0 12 8 9.33 8 1 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 1 6 -1.00 13 6 11.00 50.00 25.00 41.67 298.045 957 50 50 10
11 65 - EYMEN AKÇA 8 / A 16 2 15.33 7 2 6.33 7 2 6.33 3 0 3.00 0 1 -0.33 8 5 6.33 41.00 12.00 36.99 296.911 962 51 51 11
12 2 - EYMEN AKBIYIK 8 / A 13 1 12.67 10 0 10.00 6 3 5.00 1 0 1.00 0 3 -1.00 10 3 9.00 40.00 10.00 36.67 293.995 981 53 53 12
13 62 - SENA KARATEKE 8 / B 11 9 8.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 12 6 10.00 49.00 29.00 39.33 292.005 1003 55 55 13
14 54 - ZEYNEP KURTCUOĞLU 8 / B 9 8 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 2 4 0.67 10 7 7.67 48.00 22.00 40.68 291.237 1012 56 56 14
15 183 - YUSUF TALHAŞANAL 8 / C 10 8 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 2 4.33 2 4 0.67 11 8 8.33 45.00 25.00 36.66 289.084 1028 58 58 15
16 5 - ERTUĞRUL USLU 8 / A 9 10 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 2 3.33 5 6 3.00 10 8 7.33 43.00 31.00 32.66 288.008 1039 61 61 16
17 1 - OSMAN GÖRMÜŞ 8 / C 9 8 6.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 2 4.33 2 1 1.67 10 5 8.33 41.00 21.00 33.99 287.331 1051 62 62 17
18 42 - EYMEN BÖREKCİ 8 / C 9 9 6.00 7 1 6.67 4 3 3.00 6 3 5.00 2 5 0.33 13 5 11.33 41.00 26.00 32.33 284.272 1077 63 63 18
19 10 - ALPEREN DURU 8 / C 10 9 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 1 4 -0.33 11 7 8.67 45.00 27.00 36.01 283.826 1080 64 64 19
20 52 - RÜMEYSA ALTILAR 8 / B 10 6 8.00 6 2 5.33 0 0 0.00 6 4 4.67 2 1 1.67 11 7 8.67 35.00 20.00 28.34 282.245 1095 67 67 20
21 28 - İPEK BASIM 8 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 5 11 1.33 10 8 7.33 44.00 39.00 31.00 280.441 1106 69 69 21
22 16 - ALPEREN ÖZURGANCI 8 / C 6 12 2.00 4 4 2.67 4 5 2.33 10 0 10.00 8 8 5.33 9 9 6.00 41.00 38.00 28.33 280.170 1109 70 70 22
23 82 - AHMET MERT GÜLER 8 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 7 1 6.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 12 6 10.00 38.00 23.00 30.33 279.933 1112 71 71 23
24 39 - HUSAM ELABDULLAH 8 / C 8 11 4.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 11 7 8.67 47.00 30.00 37.00 278.017 1131 74 74 24
25 63 - ENSAR ÇOLAK 8 / 0 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 15 0.00 8 12 4.00 49.00 41.00 35.33 275.590 1145 76 76 25
26 71 - YUNUS EMRE AYTAÇ 8 / C 8 11 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 15 -1.00 12 8 9.33 48.00 40.00 34.66 274.544 1153 77 77 26
27 7 - ÖMER CÖMERT 8 / C 6 10 2.67 6 2 5.33 8 1 7.67 10 0 10.00 3 7 0.67 10 7 7.67 43.00 27.00 34.01 273.887 1158 78 78 27
28 179 - ALPEREN SARUKAYA 8 / C 9 8 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 6 1.00 8 10 4.67 42.00 32.00 31.34 272.844 1170 81 81 28
29 68 - HÜMEYRA KAYMAZ 8 / B 8 9 5.00 7 1 6.67 7 2 6.33 4 5 2.33 6 11 2.33 8 8 5.33 40.00 36.00 27.99 272.751 1172 82 82 29
30 7 - ME M T NA 8 / A 14 2 13.33 10 0 10.00 9 0 9.00 5 5 3.33 2 5 0.33 2 14 -2.67 42.00 26.00 33.32 271.881 1181 83 83 30
31 9 - KEMAL KOÇAK 8 / A 4 8 1.33 5 2 4.33 5 3 4.00 2 0 2.00 6 2 5.33 7 5 5.33 29.00 20.00 22.32 269.863 1203 85 85 31
32 17 - SELMA KARACA 8 / A 14 6 12.00 4 6 2.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 4 0 4.00 1 5 -0.67 28.00 31.00 17.66 265.762 1241 92 92 32
33 70 - ELİF UYLAR 8 / B 7 7 4.67 7 1 6.67 9 1 8.67 3 1 2.67 0 4 -1.33 9 7 6.67 35.00 21.00 28.02 259.387 1292 101 101 33
34 69 - ENES KUMCU 8 / C 9 9 6.00 7 3 6.00 6 3 5.00 7 2 6.33 4 11 0.33 3 12 -1.00 36.00 40.00 22.66 244.320 1396 119 119 34
35 33 - AHMET TALHACITDIR 8 / A 8 10 4.67 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 1 16 -4.33 10 10 6.67 41.00 44.00 26.35 243.872 1399 122 122 35
36 59 - SIRMA YAYLACI 8 / B 7 13 2.67 7 3 6.00 3 7 0.67 5 3 4.00 4 7 1.67 7 13 2.67 33.00 46.00 17.68 243.657 1402 123 123 36
37 32 - ABDUL SAMETELDEK 8 / C 10 9 7.00 7 3 6.00 4 6 2.00 8 2 7.33 0 3 -1.00 5 14 0.33 34.00 37.00 21.66 241.368 1418 125 125 37
38 99 - YU SU F PAZAT 8 / A 7 10 3.67 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 1 0 1.00 24.00 15.00 19.00 236.788 1444 129 129 38
39 56 - RÜMEYSA NURÜNLÜK 8 / B 5 15 0.00 7 2 6.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 8 12 4.00 4 12 0.00 30.00 55.00 11.66 235.113 1456 133 133 39
40 49 - ECRİN ÇEVİK 8 / B 5 11 1.33 6 3 5.00 3 2 2.33 5 3 4.00 0 1 -0.33 7 8 4.33 26.00 28.00 16.66 234.548 1459 134 134 40
41 221 - YAĞMUR SOYLU 8 / B 6 8 3.33 5 2 4.33 6 4 4.67 0 5 -1.67 4 8 1.33 4 11 0.33 25.00 38.00 12.32 231.937 1472 136 136 41
42 41 - MEHMET ESE 8 / A 6 7 3.67 5 3 4.00 3 4 1.67 2 3 1.00 2 7 -0.33 6 9 3.00 24.00 33.00 13.01 231.326 1474 138 138 42
43 24 - SELMA DAŞDEMİR 8 / B 6 12 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 8 9 5.00 24.00 41.00 10.33 229.585 1485 140 140 43
44 44 - MUSA SAMET UĞRAŞMIŞ 8 / A 8 11 4.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 5 13 0.67 30.00 57.00 11.00 226.664 1503 141 141 44
45 29 - EBRAR GÖMLEKSİZ 8 / B 5 12 1.00 6 3 5.00 6 4 4.67 2 6 0.00 0 5 -1.67 6 10 2.67 25.00 40.00 11.67 218.108 1555 148 148 45
46 30 - EMİNE EBRARAS 8 / B 3 12 -1.00 5 5 3.33 4 4 2.67 1 6 -1.00 0 3 -1.00 6 7 3.67 19.00 37.00 6.67 211.667 1604 158 158 46
47 14 - ÖMER K ÇAPARAZ 8 / A 8 10 4.67 4 6 2.00 2 4 0.67 1 9 -2.00 3 10 -0.33 2 10 -1.33 20.00 49.00 3.68 210.781 1610 159 159 47
48 38 - MERTCAN KARABACIOĞL 8 / A 4 12 0.00 1 7 -1.33 2 5 0.33 2 1 1.67 3 13 -1.33 5 12 1.00 17.00 50.00 0.34 196.667 1700 166 166 48
49 84 - BEYTULLAH PARLAK 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 18.00 72.00 -6.00 165.353 1771 167 167 49


