
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kastamonu TOSYA Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Yanıt 223240802 8. Sınıf Deneme-2 875 43 43 43

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.49 4.24 11.08 5.94 2.08 5.25 6.23 2.04 5.55 5.35 1.92 4.71 6.55 3.79 5.29 10.50 5.23 8.76 47.07 19.30 40.63 322.892

İl Ortalaması 13.21 5.21 11.47 6.33 2.98 5.33 7.37 2.21 6.64 4.95 3.42 3.81 4.51 4.88 2.88 11.70 6.49 9.54 48.07 25.19 39.68 313.749
Okul Ortalaması 13.21 5.21 11.47 6.33 2.98 5.33 7.37 2.21 6.64 4.95 3.42 3.81 4.51 4.88 2.88 11.70 6.49 9.54 48.07 25.19 39.68 313.749

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 58 - Y EFE ÖZTÜRK 8 / C 15 3 14.00 8 1 7.67 6 4 4.67 7 3 6.00 14 0 14.00 15 3 14.00 65.00 14.00 60.34 405.951 186 1 1 1
2 47 - RECEP UMUT YELKEN 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 0 7.00 17 3 16.00 70.00 7.00 67.67 392.157 224 2 2 2
3 53 - ZEHRA NUR BÜYÜK 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 12 3 11.00 12 7 9.67 64.00 20.00 57.33 383.787 245 3 3 3
4 11 - BEKİR ÇELEBİ 8 / A 15 3 14.00 6 3 5.00 9 0 9.00 10 0 10.00 10 0 10.00 11 6 9.00 61.00 12.00 57.00 373.303 276 4 4 4
5 48 - TALHA SEFA OLKAÇ 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 6 0 6.00 16 4 14.67 65.00 10.00 61.67 370.836 282 5 5 5
6 55 - ASYA AKÇAY 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 2 5.33 5 4 3.67 15 3 14.00 63.00 12.00 59.00 366.547 296 6 6 6
7 63 - ENSAR ÇOLAK 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 11 5.33 13 7 10.67 64.00 26.00 55.34 358.282 319 7 7 7
8 72 - MEHMET EMİNADA 8 / A 13 2 12.33 7 2 6.33 7 2 6.33 8 1 7.67 7 0 7.00 13 4 11.67 55.00 11.00 51.33 354.284 335 8 8 8
9 34 - BERAT GÖZCÜ 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 1 2.67 4 9 1.00 16 4 14.67 59.00 18.00 53.01 350.595 345 9 9 9

10 2 - EYMEN AKBI *K 8 / A 15 2 14.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 4 2.67 4 2 3.33 15 3 14.00 56.00 13.00 51.66 348.857 347 10 10 10
11 9 - KEMAL KOÇAK 8 / A 12 5 10.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 0 7.00 11 3 10.00 54.00 14.00 49.34 344.061 358 11 11 11
12 65 - EYMEN AKÇA 8 / A 18 2 17.33 5 4 3.67 8 2 7.33 5 3 4.00 4 1 3.67 13 7 10.67 53.00 19.00 46.67 341.428 369 12 12 12
13 82 - AHMET MERT GÜLER 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 4 1.67 2 1 1.67 14 5 12.33 54.00 14.00 49.34 336.244 383 13 13 13
14 1 - OSMAN GÖRMÜŞ 8 / C 12 5 10.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 8 5 6.33 12 7 9.67 53.00 25.00 44.66 333.916 392 14 14 14
15 42 - EYMEN BÖREKCİ 8 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 2 2.33 15 5 13.33 54.00 20.00 47.32 332.216 395 15 15 15
16 62 - SENA KARATEKE 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 6 4.00 13 7 10.67 54.00 28.00 44.67 331.927 397 16 16 16
17 16 - ALPEREN ÖZURGANCI 8 / C 11 7 8.67 4 5 2.33 5 5 3.33 6 4 4.67 9 7 6.67 14 5 12.33 49.00 33.00 38.00 327.414 404 17 17 17
18 226 - ELİF EKEN 8 / B 12 8 9.33 7 2 6.33 8 2 7.33 3 5 1.33 4 5 2.33 17 3 16.00 51.00 25.00 42.65 325.441 408 18 18 18
19 179 - ALPEREN SARUKAYA 8 / C 11 5 9.33 9 1 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 8 3.33 14 3 13.00 51.00 26.00 42.33 322.095 412 19 19 19
20 17 - SELMAN KARACA 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 3 4 1.67 0 0 0.00 12 7 9.67 50.00 16.00 44.68 315.806 428 20 20 20
21 35 - DEMİRKAN BEK 8 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 8 0 8.00 1 0 1.00 3 3 2.00 11 5 9.33 46.00 13.00 41.67 315.352 430 21 21 21
22 44 - MUSA SAMET UĞRASMIŞ 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 2 3 1.00 2 6 0.00 13 7 10.67 51.00 22.00 43.67 314.011 441 22 22 22
23 39 - HUSAM ELABDULLAH 8 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 9 4.00 11 9 8.00 52.00 34.00 40.66 312.374 448 23 23 23
24 29 - EBRAR GÖMLEKSİZ 8 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 8 1 7.67 6 4 4.67 4 4 2.67 12 8 9.33 49.00 28.00 39.68 310.830 454 24 24 24
25 54 - ZEYNEP KURTCUOĞLU 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 3 5.00 1 5 -0.67 12 8 9.33 51.00 24.00 42.99 309.106 457 25 25 25
26 45 - NEBİ BÖYÜKGÖZ 8 / C 15 5 13.33 5 5 3.33 10 0 10.00 4 6 2.00 3 4 1.67 11 9 8.00 48.00 29.00 38.33 307.627 462 26 26 26
27 84 - BEYTULLAH PARLAK 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 11 9 8.00 47.00 22.00 39.67 303.431 477 27 27 27
28 33 - AHMET TALHA CITDIR 8 / A 11 7 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 8 4.33 8 9 5.00 47.00 33.00 36.00 299.381 491 28 28 28
29 52 - RÜMEYSA ALTILAR 8 / B 14 6 12.00 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 0 1.00 11 8 8.33 45.00 25.00 36.66 299.150 492 29 29 29
30 32 - ABDUL SAMETELDEK 8 / C 15 3 14.00 3 7 0.67 6 4 4.67 1 5 -0.67 1 1 0.67 12 8 9.33 38.00 28.00 28.67 292.895 514 30 30 30
31 7 - ÖMER CÖMERT 8 / C 13 5 11.33 5 3 4.00 5 4 3.67 9 1 8.67 2 5 0.33 10 6 8.00 44.00 24.00 36.00 292.821 515 31 31 31
32 28 - İPEK BASIM 8 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 8 1 7.67 2 7 -0.33 4 9 1.00 10 8 7.33 43.00 36.00 31.01 287.338 532 32 32 32
33 70 - ELİF UYLAR 8 / B 12 8 9.33 4 6 2.00 8 2 7.33 6 1 5.67 2 3 1.00 9 8 6.33 41.00 28.00 31.66 282.717 542 33 33 33
34 41 - MEHMET ESE 8 / A 6 4 4.67 2 3 1.00 3 3 2.00 2 1 1.67 3 1 2.67 12 1 11.67 28.00 13.00 23.68 280.026 552 34 34 34
35 49 - ECRİN ÇEV K 8 / B 11 7 8.67 4 4 2.67 3 6 1.00 6 1 5.67 3 6 1.00 8 7 5.67 35.00 31.00 24.68 268.996 584 35 35 35
36 30 - EBRAR S AS 8 / B 8 8 5.33 4 4 2.67 7 3 6.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 12 6 10.00 31.00 24.00 23.00 266.153 596 36 36 36
37 59 - SIRMA YAYLACI 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 10 -1.33 12 8 9.33 39.00 43.00 24.66 265.830 598 37 37 37
38 38 - MERTCAN KARABACIOĞL 8 / A 11 7 8.67 4 4 2.67 3 5 1.33 3 5 1.33 3 7 0.67 9 8 6.33 33.00 36.00 21.00 264.148 603 38 38 38
39 24 - SELMA DAŞDEMİR 8 / B 9 7 6.67 5 2 4.33 6 4 4.67 5 5 3.33 6 14 1.33 7 10 3.67 38.00 42.00 24.00 262.047 612 39 39 39
40 221 - YAHMUR SOYLU 8 / B 7 8 4.33 3 4 1.67 8 1 7.67 2 3 1.00 5 4 3.67 5 9 2.00 30.00 29.00 20.34 259.311 626 40 40 40
41 68 - HÜMEYRA KAYMAZ 8 / B 12 6 10.00 4 3 3.00 6 3 5.00 1 8 -1.67 3 17 -2.67 10 7 7.67 36.00 44.00 21.33 256.486 634 41 41 41
42 56 - RÜMEYSA NURÜNLÜK 8 / B 8 10 4.67 3 6 1.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 4 15 -1.00 6 13 1.67 27.00 58.00 7.68 220.707 744 42 42 42
43 69 - ENES KUMCU 8 / C 11 7 8.67 3 6 1.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 1 15 -4.00 3 12 -1.00 23.00 54.00 5.00 205.332 809 43 43 43


