
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kastamonu TOSYA Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Strateji 823240803 LGS Deneme-3 1880 43 43 43

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.80 3.45 13.65 4.95 3.89 3.65 6.99 2.14 6.28 5.31 2.24 4.57 10.31 3.93 9.00 11.02 6.06 9.00 53.38 21.71 46.15 352.696

İl Ortalaması 13.91 3.81 12.63 4.58 3.67 3.36 7.21 1.63 6.67 3.79 2.60 2.92 5.05 3.79 3.78 10.40 6.28 8.30 44.93 21.79 37.67 314.502
Okul Ortalaması 13.91 3.81 12.63 4.58 3.67 3.36 7.21 1.63 6.67 3.79 2.60 2.92 5.05 3.79 3.78 10.40 6.28 8.30 44.93 21.79 37.67 314.502

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 53 - ZEHRA NUR BYK 8 / B 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 19 1 18.67 17 1 16.67 76.00 9.00 73.01 460.594 220 1 1 1
2 58 - YEFE ÖZTÜRK 8 / C 17 2 16.33 6 1 5.67 9 0 9.00 7 2 6.33 14 5 12.33 13 2 12.33 66.00 12.00 61.99 402.753 640 2 2 2
3 55 - ASYA AKÇAY 8 / B 18 0 18.00 10 0 10.00 9 0 9.00 10 0 10.00 11 4 9.67 12 6 10.00 70.00 10.00 66.67 396.115 681 3 3 3
4 44 - RECEP UMUT YELKEN 8 / A 17 2 16.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 3 7.00 14 5 12.33 65.00 14.00 60.33 376.782 792 4 4 4
5 11 - BEKİR ÇELEBİ 8 / A 14 2 13.33 4 5 2.33 9 0 9.00 10 0 10.00 13 3 12.00 10 6 8.00 60.00 16.00 54.66 375.069 802 5 5 5
6 6 - MUSA SEFA 8 / C 15 3 14.00 7 2 6.33 8 1 7.67 3 3 2.00 10 3 9.00 14 4 12.67 57.00 16.00 51.67 369.714 839 6 6 6
7 226 - ELİF EKEN 8 / B 16 2 15.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 10 2 9.33 13 5 11.33 55.00 18.00 48.99 367.283 855 7 7 7
8 5 - ERTUĞRUL USLU 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 2 1.33 9 2 8.33 12 4 10.67 56.00 15.00 51.00 365.811 862 8 8 8
9 82 - AHMET MERT GÜLER 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 1 5.67 4 5 2.33 16 3 15.00 61.00 14.00 56.34 361.527 883 9 9 9

10 179 - ALPEREN SARUKAYA 8 / C 13 7 10.67 5 5 3.33 10 0 10.00 3 7 0.67 10 3 9.00 15 5 13.33 56.00 27.00 47.00 358.095 914 10 10 10
11 34 - BERAT GÖZCÜ 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 8 1 7.67 4 1 3.67 8 5 6.33 14 5 12.33 57.00 19.00 50.67 357.109 920 11 11 11
12 54 - ZEYNEP K 8 / B 16 2 15.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 2 4.33 6 2 5.33 12 4 10.67 58.00 11.00 54.33 356.058 927 12 12 12
13 61 - ZEYNEP İPEK 8 / B 15 1 14.67 5 3 4.00 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 54.00 14.00 49.33 353.239 950 13 13 13
14 72 - MEHMET EMİNADA 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 7 2 6.33 9 1 8.67 4 3 3.00 12 4 10.67 58.00 14.00 53.34 350.270 967 14 14 14
15 33 - AHMET TALHA CITDIR 8 / A 16 3 15.00 6 2 5.33 7 1 6.67 5 4 3.67 5 7 2.67 15 4 13.67 54.00 21.00 47.01 339.255 1042 15 15 15
16 9 - KEMAL KOÇAK 8 / A 16 2 15.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 1 0.67 3 5 1.33 17 3 16.00 52.00 16.00 46.66 338.958 1046 16 16 16
17 62 - SENA K K 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 8 1 7.67 4 3 3.00 7 3 6.00 12 6 10.00 52.00 22.00 44.67 336.798 1061 17 17 17
18 45 - NEBİ BÖYÜKGÖZ 8 / C 14 2 13.33 4 3 3.00 7 2 6.33 1 0 1.00 6 1 5.67 12 3 11.00 44.00 11.00 40.33 333.795 1075 18 18 18
19 35 - DEMİRKAN BEK 8 / A 14 2 13.33 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 2 6.33 12 3 11.00 37.00 11.00 33.33 325.704 1138 19 19 19
20 42 - EYMEN BÖREKCİ 8 / C 17 2 16.33 6 3 5.00 9 0 9.00 7 2 6.33 7 10 3.67 7 9 4.00 53.00 26.00 44.33 321.961 1155 20 20 20
21 28 - İPEK BASIM 8 / B 14 5 12.33 5 4 3.67 8 2 7.33 4 3 3.00 4 6 2.00 13 5 11.33 48.00 25.00 39.66 315.544 1200 21 21 21
22 180 - YUSUF TALHAŞANAL 8 / C 17 2 16.33 4 4 2.67 7 2 6.33 3 6 1.00 4 2 3.33 9 7 6.67 44.00 23.00 36.33 314.674 1205 22 22 22
23 39 - HUSAM ELABDULLAH 8 / C 17 3 16.00 3 6 1.00 9 1 8.67 8 2 7.33 1 6 -1.00 9 8 6.33 47.00 26.00 38.33 297.010 1319 23 23 23
24 52 - RÜMEYSA ALTILAR 8 / B 13 5 11.33 2 6 0.00 7 3 6.00 5 4 3.67 4 4 2.67 10 8 7.33 41.00 30.00 31.00 295.090 1336 24 24 24
25 1 - OSMAN GÖRMÜŞ 8 / C 14 5 12.33 3 7 0.67 7 3 6.00 4 3 3.00 5 9 2.00 9 7 6.67 42.00 34.00 30.67 292.397 1351 25 25 25
26 29 - EBRAR GÖMLEKSİZ 8 / B 14 3 13.00 5 4 3.67 6 4 4.67 1 2 0.33 1 3 0.00 10 6 8.00 37.00 22.00 29.67 286.597 1390 26 26 26
27 14 - ÖMER K ÇAPARAZN 8 / A 10 6 8.00 1 3 0.00 6 2 5.33 1 6 -1.00 0 1 -0.33 16 3 15.00 34.00 21.00 27.00 286.254 1393 27 27 27
28 16 - ALPEREN ÖZURGANCI 8 / C 11 6 9.00 3 6 1.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 4 1.67 9 9 6.00 42.00 29.00 32.34 285.384 1399 28 28 28
29 41 - MEHMET ESE 8 / A 6 7 3.67 0 0 0.00 1 5 -0.67 1 2 0.33 8 2 7.33 9 4 7.67 25.00 20.00 18.33 281.776 1420 29 29 29
30 2 - EYMEN AKBIYIK 8 / A 12 6 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 1 1 0.67 0 2 -0.67 9 6 7.00 38.00 19.00 31.67 279.239 1433 30 30 30
31 49 - ECRİN ÇEVİK 8 / B 13 2 12.33 5 3 4.00 2 2 1.33 1 4 -0.33 2 2 1.33 8 9 5.00 31.00 22.00 23.66 275.579 1455 31 31 31
32 38 - MERTCAN KARABACIOĞL 8 / A 7 9 4.00 1 6 -1.00 2 2 1.33 0 6 -2.00 6 1 5.67 10 6 8.00 26.00 30.00 16.00 273.070 1473 32 32 32
33 32 - SAMET ELDEK 8 / C 14 5 12.33 2 7 -0.33 7 2 6.33 0 2 -0.67 3 2 2.33 6 13 1.67 32.00 31.00 21.66 270.625 1487 33 33 33
34 10 - ALPEREN DURU 8 / C 15 2 14.33 3 4 1.67 9 1 8.67 2 4 0.67 0 0 0.00 4 10 0.67 33.00 21.00 26.01 268.941 1496 34 34 34
35 63 - ENSAR ÇOLAK 8 / C 15 5 13.33 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 1 11 -2.67 6 14 1.33 46.00 36.00 33.99 267.343 1511 35 35 35
36 59 - SIRMA YAYLACI 8 / B 12 8 9.33 4 6 2.00 6 4 4.67 5 3 4.00 1 9 -2.00 11 9 8.00 39.00 39.00 26.00 264.828 1527 36 36 36
37 7 - ÖMER CÖMERT 8 / C 12 4 10.67 2 6 0.00 6 2 5.33 2 6 0.00 0 6 -2.00 8 6 6.00 30.00 30.00 20.00 255.062 1585 37 37 37
38 70 - ELİF UYLAR 8 / B 8 9 5.00 4 4 2.67 8 2 7.33 3 5 1.33 1 4 -0.33 8 6 6.00 32.00 30.00 22.00 254.095 1592 38 38 38
39 221 - YAGMUR SOYLU 8 / B 13 2 12.33 2 1 1.67 5 4 3.67 0 2 -0.67 0 5 -1.67 5 6 3.00 25.00 20.00 18.33 250.924 1611 39 39 39
40 68 - HÜMEYLA KAYMAZ 8 / B 9 6 7.00 2 4 0.67 9 0 9.00 1 2 0.33 1 8 -1.67 8 9 5.00 30.00 29.00 20.33 248.038 1636 40 40 40
41 24 - SELMA DAŞDEMİR 8 / B 10 5 8.33 2 5 0.33 10 0 10.00 1 3 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 27.00 24.00 18.99 246.298 1645 41 41 41
42 69 - ENES KUMCU 8 / Ç 13 3 12.00 2 4 0.67 4 3 3.00 3 4 1.67 1 4 -0.33 2 8 -0.67 25.00 26.00 16.34 245.060 1651 42 42 42
43 30 - EMİNE EBRARAS 8 / B 7 8 4.33 1 4 -0.33 3 6 1.00 0 1 -0.33 2 1 1.67 4 14 -0.67 17.00 34.00 5.67 222.864 1748 43 43 43


