
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU TOSYA MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 388 88 149 22806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,15 5 4 3,73 6 4 4,59 4 4 3,14 8 7 5,43 9 8 5,96 43 34 32,00 302,130

Okul Ortalaması 11 7 8,40 5 4 3,44 6 3 5,29 3 5 1,05 5 7 3,03 8 8 5,64 38 34 26,85 284,310

KATILIMLAR

1 274 BERAT SALMAN 7D 15 3 14,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 79 8 76,34 452,324 1 1 1 1 847
% 3,71

2 256 SELİN SU DOĞRUOĞLU7B 18 1 17,67 6 3 5,00 9 0 9,00 4 4 2,67 19 1 18,67 11 5 9,33 67 14 62,34 421,056 1 2 2 11 2361
% 10

3 246 NESLİHAN UĞRAŞMIŞ 7B 19 1 18,67 9 0 9,00 7 3 6,00 5 2 4,33 12 2 11,33 14 2 13,33 66 10 62,66 410,766 2 3 3 13 2914
% 13

4 294 MELİKE TUNA 7B 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 4 1,67 11 5 9,33 16 4 14,67 66 17 60,33 401,519 3 4 4 16 3397
% 15

5 114 EMİR ORTA 7E 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 17 3 16,00 67 18 61,00 398,236 1 5 5 19 3595
% 16

6 73 ALİ BERAT İŞLER 7D 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 12 7 9,67 16 4 14,67 65 24 57,00 386,879 2 6 6 22 4304
% 19

7 203 ELİF BERRAK BERÇİNLİ7B 18 0 18,00 8 1 7,67 10 0 10,00 3 5 1,33 11 3 10,00 11 6 9,00 61 15 56,00 385,369 4 7 7 23 4398
% 19

8 253 SADIK EREN ATEŞ 7E 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 11 6 9,00 15 4 13,67 63 22 55,67 382,962 2 8 8 25 4546
% 20

9 299 İREM KIRAÇ 7B 18 1 17,67 7 3 6,00 9 0 9,00 3 3 2,00 9 3 8,00 12 7 9,67 58 17 52,34 373,648 5 9 9 27 5178
% 23

10 289 BEYZA BÖYÜKGÖZ 7C 15 3 14,00 8 2 7,33 9 1 8,67 3 1 2,67 9 6 7,00 11 6 9,00 55 19 48,67 354,082 1 10 10 36 6617
% 29

11 126 BELİNAY ŞARE 7B 14 5 12,33 8 2 7,33 8 1 7,67 4 3 3,00 11 2 10,33 9 6 7,00 54 19 47,66 353,589 6 11 11 37 6658
% 29

12 243 MUHAMMET AZİZ UYLAR7D 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 6 6,00 14 6 12,00 57 26 48,33 352,751 3 12 12 38 6724
% 29

13 211 EMİNE NUR USLU 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 13 4 11,67 9 11 5,33 56 31 45,66 349,777 2 13 13 39 6956
% 31

14 313 ZEYNEP EBRAR PALA 7C 14 4 12,67 8 0 8,00 8 2 7,33 5 3 4,00 9 4 7,67 10 7 7,67 54 20 47,34 347,276 3 14 14 40 7183
% 31

15 273 EMİNE FEYZA TOSUN 7B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 11 1 10,67 9 8 6,33 52 27 43,00 344,423 7 15 15 42 7410
% 32

16 247 NURETTİN AG H KOÇKAN7E 14 4 12,67 6 3 5,00 9 1 8,67 3 5 1,33 8 6 6,00 12 5 10,33 52 24 44,00 343,083 3 16 16 43 7496
% 33

17 231 İSMAİL EMİR ATEŞ 7E 15 5 13,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 9 5,00 14 6 12,00 54 33 42,99 343,003 4 17 17 44 7503
% 33

18 311 ESMANUR KARABAKAL7C 15 3 14,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 4 2,67 8 7 5,67 10 7 7,67 51 26 42,34 336,141 4 18 18 47 8017
% 35

19 229 HİLAL EKREM 7B 16 4 14,67 6 3 5,00 5 5 3,33 3 5 1,33 9 2 8,33 9 9 6,00 48 28 38,66 335,554 8 19 19 48 8065
% 35

20 15 NİSANUR BÜYÜK 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 13 0,67 13 7 10,67 59 29 49,34 334,620 5 20 20 49 8144
% 36

21 265 YUSUF TÜYSÜZ 7E 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 5 6 3,00 12 8 9,33 54 24 45,99 334,468 5 21 21 50 8154
% 36

22 248 OĞUZHAN KOCA 7E 17 3 16,00 9 1 8,67 4 6 2,00 1 1 0,67 6 0 6,00 9 11 5,33 46 22 38,67 330,524 6 22 22 51 8456
% 37

23 280 ÖMER SADİ ÇATALOĞLU7D 13 5 11,33 8 2 7,33 8 1 7,67 5 5 3,33 5 7 2,67 12 4 10,67 51 24 43,00 328,740 4 23 23 52 8573
% 38

24 123 AZRA SULTAN GERGİN7B 15 1 14,67 8 1 7,67 6 4 4,67 0 1 -0,33 6 4 4,67 9 7 6,67 44 18 38,02 325,646 9 24 24 55 8827
% 39

25 20 ZEHRA İCLAL URKUŞ 7B 14 4 12,67 8 1 7,67 9 1 8,67 1 5 -0,67 7 4 5,67 8 8 5,33 47 23 39,34 323,639 10 25 25 57 8989
% 39

26 37 ZÜLAL BOZKURT 7C 14 5 12,33 3 3 2,00 8 0 8,00 7 3 6,00 6 7 3,67 11 9 8,00 49 27 40,00 322,572 6 26 26 58 9076
% 40

27 185 DUYGU KAVUKLU 7B 14 6 12,00 3 6 1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 9 5 7,33 9 10 5,67 45 37 32,67 315,582 11 27 27 60 9678
% 42

28 215 ESLEM DEMİRCİOĞLU 7C 11 4 9,67 6 2 5,33 6 2 5,33 4 4 2,67 7 3 6,00 8 3 7,00 42 18 36,00 314,351 7 28 28 62 9776
% 43

29 192 EDANUR KESKİN 7B 12 6 10,00 6 3 5,00 8 2 7,33 2 4 0,67 8 7 5,67 9 8 6,33 45 30 35,00 311,581 12 29 29 65 10017
% 44

30 268 ZEYNEP BAYRAKLI 7B 11 6 9,00 5 3 4,00 10 0 10,00 4 4 2,67 9 6 7,00 6 7 3,67 45 26 36,34 309,457 13 30 30 66 10165
% 45

31 228 HAZAL CORCOR 7C 13 3 12,00 3 4 1,67 8 1 7,67 5 4 3,67 6 6 4,00 8 7 5,67 43 25 34,68 308,916 8 31 31 67 10198
% 45

32 115 ENES BUĞRA AKSU 7E 15 5 13,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 4 10 0,67 11 8 8,33 46 37 33,67 307,127 7 32 32 70 10363
% 45

33 208 EMİN BERKE İPEK 7E 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 11 8 8,33 9 10 5,67 44 44 29,34 306,261 8 33 33 71 10442
% 46
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU TOSYA MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 388 88 149 22806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,15 5 4 3,73 6 4 4,59 4 4 3,14 8 7 5,43 9 8 5,96 43 34 32,00 302,130

Okul Ortalaması 11 7 8,40 5 4 3,44 6 3 5,29 3 5 1,05 5 7 3,03 8 8 5,64 38 34 26,85 284,310

KATILIMLAR

34 271 ZEYNEP YAMAN 7C 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 4 0,67 5 12 1,00 10 8 7,33 45 36 33,00 301,373 9 34 34 72 10854
% 48

35 64 AHMET KAYRA BİRCAN7E 12 7 9,67 5 5 3,33 7 3 6,00 2 5 0,33 5 5 3,33 11 8 8,33 42 33 30,99 301,366 9 35 35 73 10856
% 48

36 281 AYSİMA ERZURUMLUOĞLU7C 11 5 9,33 3 4 1,67 7 3 6,00 4 2 3,33 6 7 3,67 10 7 7,67 41 28 31,67 300,658 10 36 36 74 10902
% 48

37 116 AHMET GENÇ 7E 13 7 10,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 5 12 1,00 11 8 8,33 45 41 31,34 297,718 10 37 37 77 11152
% 49

38 102 SELİN ERVA TOMURCUK7B 11 5 9,33 4 4 2,67 10 0 10,00 3 4 1,67 3 9 0,00 11 5 9,33 42 27 33,00 296,606 14 38 38 79 11264
% 49

39 286 FATMA ÇEMÇEM 7B 13 3 12,00 2 4 0,67 5 3 4,00 2 4 0,67 5 4 3,67 8 7 5,67 35 25 26,68 294,384 15 39 39 81 11450
% 50

40 258 SÜMEYYE GÜZELBAŞ 7B 13 4 11,67 4 5 2,33 8 1 7,67 1 4 -0,33 3 7 0,67 9 5 7,33 38 26 29,34 293,618 16 40 40 82 11513
% 50

41 136 BERKAY BEZCİOĞLU 7E 11 7 8,67 4 5 2,33 6 4 4,67 1 3 0,00 5 6 3,00 11 8 8,33 38 33 27,00 291,051 11 41 41 83 11733
% 51

42 252 RÜMEYSA GÜLENÇ 7B 12 4 10,67 6 3 5,00 9 1 8,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 6 13 1,67 40 33 29,01 286,250 17 42 42 85 12162
% 53

43 184 ECRİN SENA CAN 7C 12 6 10,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 3 8 0,33 12 6 10,00 36 36 24,00 284,841 11 43 43 87 12290
% 54

44 135 BERAT EMİN GÖZEL 7D 12 8 9,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 6 -1,00 2 14 -2,67 13 6 11,00 41 41 27,32 282,959 5 44 44 88 12440
% 55

45 107 YİĞİT CAN ÇATALOĞLU7E 7 2 6,33 5 1 4,67 9 0 9,00 2 2 1,33 5 5 3,33 6 6 4,00 34 16 28,66 280,109 12 45 45 89 12674
% 56

46 209 EMİNE BAHAR BÜYÜKDAĞ7B 11 3 10,00 4 1 3,67 4 2 3,33 0 3 -1,00 3 2 2,33 5 3 4,00 27 14 22,33 274,933 18 46 46 91 13123
% 58

47 300 İREM KESEN 7B 14 4 12,67 3 4 1,67 6 3 5,00 0 5 -1,67 3 12 -1,00 8 8 5,33 34 36 22,00 274,183 19 47 47 92 13177
% 58

48 275 ZEHRA EKEN 7B 7 5 5,33 4 3 3,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 6 4 4,67 8 6 6,00 30 26 21,34 273,009 20 48 48 94 13269
% 58

49 25 YUNUS METE TATLISÖZ7E 9 7 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 0 8 -2,67 5 7 2,67 10 8 7,33 33 41 19,33 270,200 13 49 49 97 13533
% 59

50 200 ELÇİN KÜBRA ÇEVİK 7C 11 5 9,33 6 1 5,67 4 3 3,00 2 2 1,33 4 8 1,33 6 9 3,00 33 28 23,66 270,097 12 50 50 98 13547
% 59

51 241 MUHAMMED İLKYAZ 7E 13 7 10,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 4 -0,33 3 8 0,33 8 12 4,00 35 41 21,34 268,969 14 51 51 100 13653
% 60

52 264 YİĞİT EFE USLU 7E 7 7 4,67 2 0 2,00 7 0 7,00 0 3 -1,00 3 2 2,33 6 3 5,00 25 15 20,00 260,701 15 52 52 103 14372
% 63

53 283 EMİRHAN TAŞTAN 7D 10 6 8,00 5 4 3,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 1 7 -1,33 8 8 5,33 32 34 20,67 259,768 6 53 53 104 14443
% 63

54 270 ZEYNEP ELA TEKERLEK7B 7 8 4,33 3 5 1,33 7 2 6,33 3 1 2,67 1 6 -1,00 8 4 6,67 29 26 20,33 253,621 21 54 54 106 14972
% 66

55 235 LİVANUR FERİDE ARSLA7B 10 4 8,67 3 7 0,67 7 3 6,00 1 7 -1,33 4 11 0,33 5 9 2,00 30 41 16,34 251,562 22 55 55 108 15133
% 66

56 245 MUSTAFA İLKYAZ 7D 10 5 8,33 4 2 3,33 3 5 1,33 0 2 -0,67 2 2 1,33 5 10 1,67 24 26 15,32 250,676 7 56 56 109 15222
% 67

57 278 EMİRHAN YAYLACI 7D 8 12 4,00 6 3 5,00 5 5 3,33 0 7 -2,33 4 9 1,00 9 11 5,33 32 47 16,33 249,563 8 57 57 110 15323
% 67

58 287 ATIF SEFA BÜYÜKACAR7E 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 0 3 -1,00 4 8 1,33 6 7 3,67 30 38 17,34 248,512 16 58 58 111 15404
% 68

59 213 ENSAR ÖZURGANCI 7E 7 6 5,00 5 4 3,67 7 3 6,00 4 8 1,33 3 6 1,00 26 27 17,00 244,472 17 59 59 112 15724
% 69

60 304 BORA AKYÜZ 7D 7 9 4,00 5 4 3,67 5 4 3,67 0 8 -2,67 4 10 0,67 8 11 4,33 29 46 13,67 241,919 9 60 60 113 15962
% 70

61 193 EKREM EMEKSİZ 7D 8 8 5,33 6 2 5,33 2 8 -0,67 0 2 -0,67 7 8 4,33 23 28 13,65 240,304 10 61 61 116 16097
% 71

62 293 ELİF YALÇIN 7B 9 11 5,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 5 15 0,00 31 58 11,66 238,734 23 62 62 117 16220
% 71

63 239 MELİKE TAŞ 7C 8 6 6,00 4 6 2,00 7 2 6,33 4 3 3,00 3 13 -1,33 5 12 1,00 31 42 17,00 238,543 13 63 63 118 16240
% 71

64 509 EREN ÇEVİKOĞLU 7E 4 8 1,33 3 3 2,00 6 1 5,67 8 7 5,67 21 19 14,67 237,900 18 64 64 119 16296
% 71

65 212 EMİR SEFA COŞKUNLU7D 7 12 3,00 5 4 3,67 3 6 1,00 3 6 1,00 2 10 -1,33 8 6 6,00 28 44 13,34 235,794 11 65 65 121 16469
% 72

66 255 SARE ASLAN 7C 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 11 1,33 5 15 0,00 31 55 12,66 235,743 14 66 66 122 16474
% 72

                                                2 / 3



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KASTAMONU TOSYA MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 388 88 149 22806

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,15 5 4 3,73 6 4 4,59 4 4 3,14 8 7 5,43 9 8 5,96 43 34 32,00 302,130

Okul Ortalaması 11 7 8,40 5 4 3,44 6 3 5,29 3 5 1,05 5 7 3,03 8 8 5,64 38 34 26,85 284,310

KATILIMLAR

67 279 UTKU HÜSEYİN KABA 7D 4 5 2,33 3 2 2,33 5 3 4,00 0 3 -1,00 1 2 0,33 5 1 4,67 18 16 12,66 235,677 12 67 67 123 16478
% 72

68 153 BETÜL SALMAN 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 1 7 -1,33 3 11 -0,67 3 14 -1,67 30 49 13,66 231,487 15 68 68 124 16834
% 74

69 295 BURAK ÖZKESİCİ 7E 8 10 4,67 1 8 -1,67 7 3 6,00 0 5 -1,67 4 13 -0,33 7 12 3,00 27 51 10,00 231,388 19 69 69 125 16845
% 74

70 217 HALİL İBRAHİM İBEÇOĞ7D 9 9 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 0 2 -0,67 2 12 -2,00 25 36 13,00 227,843 13 70 70 127 17154
% 75

71 233 KARDELEN YAYLACI 7C 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 6 1,00 9 11 5,33 26 53 8,34 226,177 16 71 71 129 17312
% 76

72 249 OSMAN TOMBUL 7D 6 14 1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 33 57 13,99 223,634 14 72 72 131 17549
% 77

73 109 MUHAMMET YİĞİT UĞRAŞ7D 3 17 -2,67 2 8 -0,67 9 1 8,67 4 6 2,00 4 8 1,33 4 4 2,67 26 44 11,33 219,881 15 73 73 134 17901
% 78

74 261 YASİN EFE CITDIR 7E 9 7 6,67 3 4 1,67 4 5 2,33 4 5 2,33 0 14 -4,67 5 10 1,67 25 45 10,00 219,563 20 74 74 135 17932
% 79

75 77 AYAZ ŞAHİN 7E 5 14 0,33 0 3 -1,00 3 7 0,67 4 1 3,67 4 8 1,33 16 33 5,00 219,451 21 75 75 136 17946
% 79

76 263 YILMAZ ÇINAR URKAYA7E 7 8 4,33 3 5 1,33 4 5 2,33 0 9 -3,00 5 7 2,67 19 34 7,66 217,442 22 76 76 137 18169
% 80

77 238 MEHMET FIRAT SİVRİOĞ7E 7 8 4,33 0 1 -0,33 2 1 1,67 0 1 -0,33 1 10 -2,33 5 6 3,00 15 27 6,01 217,222 23 77 77 138 18186
% 80

78 216 EYÜP KUMRU 7D 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 4 15 -1,00 27 62 6,33 217,186 16 78 78 139 18189
% 80

79 296 MEHMET EMİN SARU 7D 3 3 2,00 2 2 1,33 4 4 2,67 0 5 -1,67 0 4 -1,33 5 5 3,33 14 23 6,33 216,226 17 79 79 140 18305
% 80

80 277 SEHER BAYAR 7B 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 5 -0,67 2 10 -1,33 5 14 0,33 22 55 3,67 206,342 24 80 80 141 19632
% 86

81 51 ABDULKADİR BEKCİ 7E 8 12 4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 24 66 2,01 205,026 24 81 81 142 19783
% 87

82 250 RABİA YERLİ 7C 3 14 -1,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 63 1,99 203,175 17 82 82 143 20028
% 88

83 95 HATİCE KÜBRA KETEN 7C 7 8 4,33 2 5 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 14 -2,67 3 12 -1,00 21 52 3,66 203,025 18 83 83 144 20052
% 88

84 262 YASİN EREN ÇATALOĞLU7E 6 13 1,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 21 68 -1,66 201,302 25 84 84 145 20292
% 89

85 381 ZEYNEP ÖZBEK 7B 5 7 2,67 2 5 0,33 3 2 2,33 2 8 -0,67 1 17 -4,67 3 14 -1,67 16 53 -1,68 183,269 25 85 85 146 22019
% 97

86 386 SAMET ERDEM 7D 2 18 -4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 18 62 -2,66 182,854 18 86 86 147 22030
% 97

87 314 SİNAN ELMACIOĞLU 7D 3 11 -0,67 1 7 -1,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 10 -0,33 2 13 -2,33 13 55 -5,32 179,550 19 87 87 148 22198
% 97

88 234 KERİM ZEYBEK 7D 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 17 73 -7,33 175,253 20 88 88 149 22386
% 98
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KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

Okul İlçe İl Genel

88 88 149 22806

KATILIM

Sözel (TÜR)

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-9

[1] Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C

10

%11,36

29

%32,95

40

%45,45

6

%6,82

3

%3,41
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%51,14)

Boş (%3,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-10 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. A

65

%73,86

5

%5,68

5

%5,68

8

%9,09

5

%5,68
 

Doğru (%73,86)

Yanlış (%20,45)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-11 [1] Metnin içeriğini yorumlar. A

49

%55,68

14

%15,91

11

%12,50

1

%1,14

13

%14,77
 

Doğru (%55,68)

Yanlış (%29,55)

Boş (%14,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-12 [1] Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. C

22

%25,00

3

%3,41

57

%64,77

4

%4,55

2

%2,27
 

Doğru (%64,77)

Yanlış (%32,95)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-13 [1] Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. B

16

%18,18

34

%38,64

9

%10,23

16

%18,18

13

%14,77
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%46,59)

Boş (%14,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-14 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D

9

%10,23

5

%5,68

2

%2,27

61

%69,32

11

%12,50
 

Doğru (%69,32)

Yanlış (%18,18)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-15 [1] Metindeki söz sanatlarını tespit eder. B

4

%4,55

72

%81,82

3

%3,41

5

%5,68

4

%4,55
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%13,64)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-16 [1] Metindeki yardımcı fikirleri belirler. C

7

%7,95

7

%7,95

53

%60,23

9

%10,23

12

%13,64
 

Doğru (%60,23)

Yanlış (%26,14)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-17 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. D

7

%7,95

1

%1,14

7

%7,95

69

%78,41

4

%4,55
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%17,05)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-18

[1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. C

7

%7,95

4

%4,55

60

%68,18

15

%17,05

2

%2,27
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%29,55)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-19 [1] Metnin konusunu belirler. A

53

%60,23

8

%9,09

11

%12,50

2

%2,27

14

%15,91
 

Doğru (%60,23)

Yanlış (%23,86)

Boş (%15,91)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

Okul İlçe İl Genel

88 88 149 22806

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-20 [1] Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. B

3

%3,41

63

%71,59

2

%2,27

6

%6,82

14

%15,91
 

Doğru (%71,59)

Yanlış (%12,50)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-1 [1] Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. C

8

%9,09

9

%10,23

42

%47,73

14

%15,91

15

%17,05
 

Doğru (%47,73)

Yanlış (%35,23)

Boş (%17,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-2 [1] Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. B

5

%5,68

21

%23,86

19

%21,59

12

%13,64

31

%35,23
 

Doğru (%23,86)

Yanlış (%40,91)

Boş (%35,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-3 [1] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. B

10

%11,36

21

%23,86

18

%20,45

33

%37,50

6

%6,82
 

Doğru (%23,86)

Yanlış (%69,32)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-4 [1] Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. D

15

%17,05

16

%18,18

11

%12,50

17

%19,32

29

%32,95
 

Doğru (%19,32)

Yanlış (%47,73)

Boş (%32,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-5

[1] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz
okur. D

7

%7,95

12

%13,64

7

%7,95

57

%64,77

5

%5,68
 

Doğru (%64,77)

Yanlış (%29,55)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-6 [1] Yazdıklarını düzenler. A

20

%22,73

15

%17,05

25

%28,41

19

%21,59

9

%10,23
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%67,05)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-7 [1] Görsellerle ilgili soruları cevaplar. B

15

%17,05

25

%28,41

9

%10,23

14

%15,91

25

%28,41
 

Doğru (%28,41)

Yanlış (%43,18)

Boş (%28,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-8

[1] Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri
yorumlar. D

6

%6,82

13

%14,77

4

%4,55

60

%68,18

5

%5,68
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%26,14)

Boş (%5,68)

Sözel (TAR)

Tarih

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

[1] Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim
yollarını kullanır. C

35

%39,77

9

%10,23

23

%26,14

10

%11,36

11

%12,50
 

Doğru (%26,14)

Yanlış (%61,36)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

[1] Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış
sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. A

46

%52,27

11

%12,50

15

%17,05

8

%9,09

8

%9,09
 

Doğru (%52,27)

Yanlış (%38,64)

Boş (%9,09)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

Okul İlçe İl Genel

88 88 149 22806

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

[1] Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler
verir. B

2

%2,27

74

%84,09

1

%1,14

5

%5,68

6

%6,82
 

Doğru (%84,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

[1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu
ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

B
8

%9,09

13

%14,77

12

%13,64

34

%38,64

21

%23,86
 

Doğru (%14,77)

Yanlış (%61,36)

Boş (%23,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

[1] Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler
üzerinden analiz eder. D

30

%34,09

11

%12,50

7

%7,95

25

%28,41

15

%17,05
 

Doğru (%28,41)

Yanlış (%54,55)

Boş (%17,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

[1] Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu
ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

D
13

%14,77

2

%2,27

8

%9,09

60

%68,18

5

%5,68
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%26,14)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

[1] Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı
Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. C

6

%6,82

9

%10,23

41

%46,59

9

%10,23

23

%26,14
 

Doğru (%46,59)

Yanlış (%27,27)

Boş (%26,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-1

[1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden
hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. A

38

%43,18

10

%11,36

23

%26,14

13

%14,77

4

%4,55
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%52,27)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-2

[1] Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze,
yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda
bulunur.

D
11

%12,50

6

%6,82

7

%7,95

55

%62,50

9

%10,23
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%27,27)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-3

[1] Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden
hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. A

42

%47,73

3

%3,41

15

%17,05

10

%11,36

18

%20,45
 

Doğru (%47,73)

Yanlış (%31,82)

Boş (%20,45)

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B.

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

[1] Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile
ahiret inancı arasında ilişki kurar. D

6

%6,90

5

%5,75

3

%3,45

72

%82,76

1

%1,15
 

Doğru (%82,76)

Yanlış (%16,09)

Boş (%1,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

[1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler
ışığında yorumlar. B

10

%11,49

51

%58,62

10

%11,49

7

%8,05

9

%10,34
 

Doğru (%58,62)

Yanlış (%31,03)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 [1] Umre ibadeti ve önemini açıklar. D

7

%8,05

6

%6,90

5

%5,75

67

%77,01

2

%2,30
 

Doğru (%77,01)

Yanlış (%20,69)

Boş (%2,30)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

Okul İlçe İl Genel

88 88 149 22806

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-8

[1] İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler
ışığında yorumlar. A

53

%60,92

8

%9,20

8

%9,20

4

%4,60

14

%16,09
 

Doğru (%60,92)

Yanlış (%22,99)

Boş (%16,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

[1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve
dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C

4

%4,60

4

%4,60

47

%54,02

30

%34,48

2

%2,30
 

Doğru (%54,02)

Yanlış (%43,68)

Boş (%2,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 [1] Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. A

25

%28,74

6

%6,90

41

%47,13

4

%4,60

11

%12,64
 

Doğru (%28,74)

Yanlış (%58,62)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-1 [1] En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. D

4

%4,60

6

%6,90

5

%5,75

70

%80,46

2

%2,30
 

Doğru (%80,46)

Yanlış (%17,24)

Boş (%2,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-2

[1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle
açıklar. B

1

%1,15

79

%90,80

1

%1,15

4

%4,60

2

%2,30
 

Doğru (%90,80)

Yanlış (%6,90)

Boş (%2,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-3

[1] Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle
açıklar. A

40

%45,98

15

%17,24

6

%6,90

18

%20,69

8

%9,20
 

Doğru (%45,98)

Yanlış (%44,83)

Boş (%9,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-4

[1] Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve
dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. C

11

%12,64

9

%10,34

49

%56,32

14

%16,09

4

%4,60
 

Doğru (%56,32)

Yanlış (%39,08)

Boş (%4,60)

Sözel (İNG)

İngilizce

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

[1] Students will be able to understand a simple text
about appearances, personalities, and comparisons
including explanations and reasons.

B
17

%20,24

26

%30,95

6

%7,14

10

%11,90

24

%28,57

1

%1,19

Doğru (%30,95)

Yanlış (%40,48)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

[1] Students will be able to report on apperances and
personalities of other people. C

13

%15,48

14

%16,67

27

%32,14

8

%9,52

22

%26,19
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%41,67)

Boş (%26,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-7

[1] Students will be able to understand short and
simple texts on sports. C

4

%4,76

18

%21,43

19

%22,62

25

%29,76

18

%21,43
 

Doğru (%22,62)

Yanlış (%55,95)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-8

[1] Students will be able to describe past events and
experiences. B

5

%5,95

30

%35,71

13

%15,48

11

%13,10

25

%29,76
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%34,52)

Boş (%29,76)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

Okul İlçe İl Genel

88 88 149 22806

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

[1] Students will be able to spot specific information
about names and dates in past events in written texts. C

23

%27,38

34

%40,48

10

%11,90

10

%11,90

7

%8,33
 

Doğru (%11,90)

Yanlış (%79,76)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 [1] Students will be able to make simple suggestions. D

8

%9,52

7

%8,33

13

%15,48

25

%29,76

31

%36,90
 

Doğru (%29,76)

Yanlış (%33,33)

Boş (%36,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-1

[1] Students will be able to talk about routines/daily
activities by using frequency adverbs and giving
explanations and reasons.

A
12

%14,29

11

%13,10

14

%16,67

9

%10,71

38

%45,24
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%40,48)

Boş (%45,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-2

[1] Students will be able to ask people questions about
characteristics of wild animals. A

38

%45,24

12

%14,29

13

%15,48

10

%11,90

11

%13,10
 

Doğru (%45,24)

Yanlış (%41,67)

Boş (%13,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-3

[1] Students will be able to talk about past events and
personal experiences. B

6

%7,14

16

%19,05

42

%50,00

6

%7,14

14

%16,67
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%64,29)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-4

[1] Students will be able to understand simple texts
about daily routines and preferences. D

14

%16,67

11

%13,10

11

%13,10

22

%26,19

26

%30,95
 

Doğru (%26,19)

Yanlış (%42,86)

Boş (%30,95)

Sayısal (MAT)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-1

[1] Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar. A

12

%13,79

12

%13,79

24

%27,59

11

%12,64

28

%32,18
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%54,02)

Boş (%32,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-2

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. D

8

%9,20

15

%17,24

9

%10,34

44

%50,57

11

%12,64
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%36,78)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 [1] Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. D

4

%4,60

10

%11,49

19

%21,84

29

%33,33

25

%28,74
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%37,93)

Boş (%28,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-4

[1] Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,
ilgili problemleri çözer. B

13

%14,94

43

%49,43

4

%4,60

16

%18,39

11

%12,64
 

Doğru (%49,43)

Yanlış (%37,93)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

[1] Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri
yapar. B

20

%22,99

22

%25,29

13

%14,94

14

%16,09

18

%20,69
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%54,02)

Boş (%20,69)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

Okul İlçe İl Genel

88 88 149 22806

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-10

[1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. C

17

%19,54

4

%4,60

7

%8,05

12

%13,79

47

%54,02
 

Doğru (%8,05)

Yanlış (%37,93)

Boş (%54,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-11

[1] Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü
nicelik olarak ifade eder. D

7

%8,05

7

%8,05

11

%12,64

35

%40,23

27

%31,03
 

Doğru (%40,23)

Yanlış (%28,74)

Boş (%31,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-12

[1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. B

2

%2,30

28

%32,18

10

%11,49

12

%13,79

35

%40,23
 

Doğru (%32,18)

Yanlış (%27,59)

Boş (%40,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-13

[1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. A

14

%16,09

7

%8,05

9

%10,34

19

%21,84

38

%43,68
 

Doğru (%16,09)

Yanlış (%40,23)

Boş (%43,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-14

[1] Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı
harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. D

6

%6,90

7

%8,05

7

%8,05

52

%59,77

15

%17,24
 

Doğru (%59,77)

Yanlış (%22,99)

Boş (%17,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 [1] Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. D

11

%12,64

6

%6,90

11

%12,64

41

%47,13

18

%20,69
 

Doğru (%47,13)

Yanlış (%32,18)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 [1] Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. A

29

%33,33

11

%12,64

12

%13,79

16

%18,39

19

%21,84
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%44,83)

Boş (%21,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-17

[1] Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren
problemleri çözer. C

10

%11,49

14

%16,09

17

%19,54

10

%11,49

36

%41,38
 

Doğru (%19,54)

Yanlış (%39,08)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-18 [1] Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. A

14

%16,09

8

%9,20

8

%9,20

7

%8,05

50

%57,47
 

Doğru (%16,09)

Yanlış (%26,44)

Boş (%57,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-19

[1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. C

10

%11,49

11

%12,64

23

%26,44

7

%8,05

36

%41,38
 

Doğru (%26,44)

Yanlış (%32,18)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-20

[1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. B

4

%4,60

22

%25,29

8

%9,20

9

%10,34

44

%50,57
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%24,14)

Boş (%50,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-5

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve
verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci
dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

D
16

%18,39

24

%27,59

8

%9,20

6

%6,90

33

%37,93
 

Doğru (%6,90)

Yanlış (%55,17)

Boş (%37,93)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

Okul İlçe İl Genel

88 88 149 22806

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-6

[1] Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren
problemleri çözer. C

9

%10,34

14

%16,09

15

%17,24

6

%6,90

42

%48,28

1

%1,15

Doğru (%17,24)

Yanlış (%34,48)

Boş (%48,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-7 [1] Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. B

23

%26,44

22

%25,29

6

%6,90

6

%6,90

30

%34,48
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%40,23)

Boş (%34,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-8

[1] Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. A

7

%8,05

17

%19,54

5

%5,75

8

%9,20

50

%57,47
 

Doğru (%8,05)

Yanlış (%34,48)

Boş (%57,47)

Sayısal (FEN)

Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 [1] Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. C

11

%12,50

5

%5,68

34

%38,64

29

%32,95

9

%10,23
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%51,14)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

[1] Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri
belirler. D

7

%7,95

8

%9,09

52

%59,09

9

%10,23

12

%13,64
 

Doğru (%10,23)

Yanlış (%76,14)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-8 [1] Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. A

27

%30,68

13

%14,77

8

%9,09

23

%26,14

17

%19,32
 

Doğru (%30,68)

Yanlış (%50,00)

Boş (%19,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-9

[1] Karışımları, homojen ve heterojen olarak
sınıflandırarak örnekler verir. B

4

%4,55

35

%39,77

15

%17,05

21

%23,86

13

%14,77
 

Doğru (%39,77)

Yanlış (%45,45)

Boş (%14,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-10

[1] Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı
konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin
değiştiğini açıklar.

B
12

%13,64

29

%32,95

7

%7,95

10

%11,36

30

%34,09
 

Doğru (%32,95)

Yanlış (%32,95)

Boş (%34,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-11

[1] Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine
dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu
sonucunu çıkarır.

C
14

%15,91

10

%11,36

18

%20,45

27

%30,68

19

%21,59
 

Doğru (%20,45)

Yanlış (%57,95)

Boş (%21,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-12

[1] Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri
temelinde açıklar. A

45

%51,14

14

%15,91

5

%5,68

11

%12,50

13

%14,77
 

Doğru (%51,14)

Yanlış (%34,09)

Boş (%14,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

[1] Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi
açıklar. C

10

%11,36

4

%4,55

37

%42,05

26

%29,55

11

%12,50
 

Doğru (%42,05)

Yanlış (%45,45)

Boş (%12,50)



KURUM SORU ANALİZİ

MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU
KASTAMONU / TOSYA 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

Okul İlçe İl Genel

88 88 149 22806

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

[1] Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu
açıklar. C

9

%10,23

14

%15,91

38

%43,18

20

%22,73

7

%7,95
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%48,86)

Boş (%7,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-15 [1] Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. D

16

%18,18

9

%10,23

9

%10,23

25

%28,41

29

%32,95
 

Doğru (%28,41)

Yanlış (%38,64)

Boş (%32,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-16 [1] Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. C

2

%2,27

9

%10,23

59

%67,05

10

%11,36

8

%9,09
 

Doğru (%67,05)

Yanlış (%23,86)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-12
B-17

[1] Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın
elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. A

21

%23,86

18

%20,45

8

%9,09

8

%9,09

33

%37,50
 

Doğru (%23,86)

Yanlış (%38,64)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-13
B-18

[1] Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini
açıklar. D

9

%10,23

19

%21,59

10

%11,36

38

%43,18

12

%13,64
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%43,18)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-14
B-19

[1] Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle
gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine
dönüştüğü vurgulanır.

A
11

%12,50

18

%20,45

19

%21,59

17

%19,32

22

%25,00

1

%1,14

Doğru (%12,50)

Yanlış (%62,50)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 [1] Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. B

6

%6,82

25

%28,41

10

%11,36

16

%18,18

31

%35,23
 

Doğru (%28,41)

Yanlış (%36,36)

Boş (%35,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-16
B-1

[1] Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül
oluşturacağını ifade eder. B

5

%5,68

62

%70,45

8

%9,09

8

%9,09

5

%5,68
 

Doğru (%70,45)

Yanlış (%23,86)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-17
B-2 [1] Uzay teknolojilerini açıklar. A

56

%63,64

9

%10,23

5

%5,68

9

%10,23

9

%10,23
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%26,14)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-18
B-3

[1] Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını
söyler. B

8

%9,09

57

%64,77

3

%3,41

11

%12,50

9

%10,23
 

Doğru (%64,77)

Yanlış (%25,00)

Boş (%10,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-19
B-4

[1] Saf maddeleri, element ve bileşik olarak
sınıflandırarak örnekler verir.

ABC
D

17

%19,32

13

%14,77

15

%17,05

18

%20,45

25

%28,41
 

Doğru (%71,59)

Yanlış (%0,00)

Boş (%28,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-20
B-5

[1] Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve
görevleri açısından karşılaştırır. D

12

%13,64

19

%21,59

18

%20,45

22

%25,00

17

%19,32
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%55,68)

Boş (%19,32)



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  123
AZRA SULTAN GERGİN 90 44 18 28 38 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 1 4 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız C ACBDBCDCA C BcDA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CAB bDCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAdcDBdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız     b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  D Bad    Dd  CBa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız C  c dAdCbCAbc BABAa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  126
BELİNAY ŞARE 90 54 19 17 47 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CcdaD BDCAAacDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADdCABBaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DB CDBDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  dc BCCBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 2 7 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  DDB  B c DBdDDA AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB   cdd CA C CbadB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  185
DUYGU KAVUKLU 90 45 37 8 32 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CcBaDcBDbAAaBDBCDdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız cDcCdBc ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBdCDBDAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız bAcbaCCabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  DDBaba c DBdDDA  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB cdcdd CACCaCbadc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  192
EDANUR KESKİN 90 45 30 15 35 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bAACBDBaDCbBa cDDA a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız a BdDaCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAacDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız   dcb  ABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  DDBd DBdDDAaba a a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dc cadACCDC bd BABBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  203
ELİF BERRAK BERÇİNLİ 90 61 15 14 56 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACBDBCDCABC BDD BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CABBDDCdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDACADBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız abdBaa A D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  DDBB DBdDDAb C b B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dDAda ACCDCbDd  ABBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  293
ELİF YALÇIN 90 31 58 1 11 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CBcbDddDCAcaBadCDdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız bDbCbaaaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBAbDaccCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız bccbBaCcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız AcbBcCa BCDdAbbbdcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BbaDcabAaabcbbbbbcAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  209
EMİNE BAHAR BÜYÜKDAĞ 90 27 14 49 22 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 3 6 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CA a DBCDCABC   ac D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız  AB  D A b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız D D b DB d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız c   a  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız c  d     DDA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız       Ad a  D  BbB  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  273
EMİNE FEYZA TOSUN 90 52 27 11 43 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAAacDBdDCABCcBaDcBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CcBdaDCcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DcDACcDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BCdcbDdbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 1 8 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  D B  DBdDDA AC   BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız  cdd CACC CbcdBBAaBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  286
FATMA ÇEMÇEM 90 35 25 30 26 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACBDBaDCAB  d Dd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız dcB  a cD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBc CcDBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız  dC b  Acc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  DDBa    DD   d ab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız Cadd  A C CbcdBBdB  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  229
HİLAL EKREM 90 48 28 14 38 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CcBaDABDCAcCcDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız cD CABdcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız cBdCDcDAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız bdcD C cdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 2 9 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız   DB  B c DBdDDA  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB cdcdd CACC Cbadc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  300
İREM KESEN 90 34 36 20 22 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CBd D BDCAACdaBCDCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız  a dABcaD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız aB bDBDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 5 5 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız bcc  a  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız cDDBaa bc c dcaba b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABCcdc  BbACd C acc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  299
İREM KIRAÇ 90 58 17 15 52 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C BaDABDCAACBDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADcaABBbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DB CDBDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  Ac  CdBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  DcB  B a D  DDAC aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABADaDABBd dbaCADcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  235
LİVANUR FERİDE ARSLA 90 30 41 19 16 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız d B DAcbCAAC  B Da B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız dbdbABdbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBAaDaDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız   cbdaCdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 11 5 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız AcbdbCa  Cad  bd Abd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız c aD  acB dACb  bDbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  294
MELİKE TUNA 90 66 17 7 60 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız dBcDDABDCAACBDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADAaABdDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  AcD  dBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız ADDBa BbadDB DDAa C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABDDCDABBdAdCDCADbc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  246
NESLİHAN UĞRAŞMIŞ 90 66 10 14 62 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CBdDDABDCAACBDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADACABBDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbCDBDbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  AcD CC Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  DDBD B   aBADDAa CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABCbd   BCACCDC DAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 0 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  252
RÜMEYSA GÜLENÇ 90 40 33 17 29 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACcDBCcCAB  d Dd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız  ABcaDCADd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDACcDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız  bbBbbdAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cb dd  B DDAC    a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dcbBBdcddbdcD ddABCc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  277
SEHER BAYAR 90 22 55 13 3 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız adACdbBbDCABddccccdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız dABdaaCcDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DaaAdcaBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız  ab a  bcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 10 8 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız d bBdC a b d c  ad b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız aDcdad dbbCdDbddddCD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  102
SELİN ERVA TOMURCUK 90 42 27 21 33 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAAC DB aCABC ccDb b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız a BaaDCbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDACADBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız  Cdab  AcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cb ad a  DaAb b b B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız daABad C aCAD BBABA 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  256
SELİN SU DOĞRUOĞLU 90 67 14 9 62 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CBBDDA DCAAaBDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADcCABd Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACD DACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  A DaCdBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız ADDBDCBABaDBADDACACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABDaCcABB cdCaC D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  258
SÜMEYYE GÜZELBAŞ 90 38 26 26 29 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAcCd BCDCABC a cABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız aABdaD dDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDACc BAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız a b b bA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cacBc cBdD  a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 5 6 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CcdB a CC C Dd B B c

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  275
ZEHRA EKEN 90 30 26 34 21 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız C AC aBCDdA     ccd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız aAd DD bD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız adDAd DB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız    cCb bc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 4 10 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız ADDdcdDB cD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız C dc  AdCDCADc ab   

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  20
ZEHRA İCLAL URKUŞ 90 47 23 20 39 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C d DbBDbAACaDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADACcBB DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  bcb Cd b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız cDDBc a a D  DDA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAd cdc BBCAdbDd  b 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  268
ZEYNEP BAYRAKLI 90 45 26 19 36 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız b dbDA DCAbCdDBaD AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız  DAabBd DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  Aca bCBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız   cBbCa adDBADDAa  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BA  Ddbb d  dC C c a

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 0 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  270
ZEYNEP ELA TEKERLEK 90 29 26 35 20 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız   cDcA b AAaaDBdDdb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ca aAd aDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBAdDBD Cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  ABD    d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız    d C  a b c ad    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB  Cc    AdCaC  c 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7B  -  381
ZEYNEP ÖZBEK 90 16 53 21 -1 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız aA bd   DC   d cDbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız adB Dc dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız D a C D d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BbbabDdbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 17 2 -4,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız Acbdc ccc ccdcbdabcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız d ca  ddacdbDcBcdaBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 0 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 4 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  281
AYSİMA ERZURUMLUOĞLU 90 41 28 21 31 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACaDB DCA C d Dccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız acB  D cDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAdcDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız B  BbD Ac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cDDda b  DDba C  Ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dcAd adCC C DdBBdBDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  153
BETÜL SALMAN 90 30 49 11 13 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bAAadDBaDCAcbccbDbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CcBdaDddDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDACcDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız B dabacc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız dD aB Dd cacbbb b  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dcbcdaddC d bcBcddC 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  289
BEYZA BÖYÜKGÖZ 90 55 19 16 48 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C BcDd DbAACBDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADcaABBDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  AB B d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  DDBb B a c bDDdCbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABDDCcAc aA C CcDcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  184
ECRİN SENA CAN 90 36 36 18 24 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız  Bd DcdDbAbCaDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız daAaABdaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbCbdDbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  b  B dca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  abdaC dc    DaA   d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABCDdcABBdACCaC bc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  200
ELÇİN KÜBRA ÇEVİK 90 33 28 29 23 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız Ccc DcB bA a DBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADcCAB  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbaDBa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız   c B a C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  c  a ad ab ADDb A c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB abcAB b ad b ad 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  211
EMİNE NUR USLU 90 56 31 3 45 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız dadDDcaDbAACBDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADAdABdDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbCDBDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız AccaBabBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  DDBbCa aCDBADDACc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BdBDbCcAddabCCDCbbcd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  215
ESLEM DEMİRCİOĞLU 90 42 18 30 36 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 4 5 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bAAaBDBC C B  c DAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız dABBa  ADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAd bB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BCb C Acca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  DDBB D  cD   C b a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CcA  d C  C D  B BAc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 0 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  311
ESMANUR KARABAKAL 90 51 26 13 42 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C BcDABDbAACBDBCDdA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADdaAB DDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbdDBDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız ccBbBC  bD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız cDcab a a  B DcACACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB adcAd abCCDCAc  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  95
HATİCE KÜBRA KETEN 90 21 52 17 3 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız  BBbadBDCc Cd dbbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız d  bcc DbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız bdbCDBcbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız cbdcBaCBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 14 4 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız dbcdDdcb d   Dabddbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız db D bDAcab dbadb c 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 4 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  228
HAZAL CORCOR 90 43 25 22 34 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C caD BDbAAC DBCDC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız d AadB aD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbCDBDAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız cAc BadBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız cDDB  a B D  cac  aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB Ddc BBd aa C bc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  233
KARDELEN YAYLACI 90 26 53 11 8 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız dAdaabcCDaAabddDccdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CABdDDaAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBbcdccBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız *dbcabcdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  b c a   DDd     baA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CbAdBCAddcCcadBdAcCa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  239
MELİKE TAŞ 90 31 42 17 17 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bd CcDB DCAB  c Dc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız abBcDDdAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDbC cBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BCC b  Acb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 13 4 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cacBc  c Dadbb Baadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız ac da AbdaCdD cBbaAc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  15
NİSANUR BÜYÜK 90 59 29 2 49 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bAbCdDBCDCABCcBcDAdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CABcaDCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDACADBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BCCBCDAAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız bDcacdDBccDbddaBba  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız acABBddCCDCcDcBBABDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 4 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  250
RABİA YERLİ 90 23 63 4 2 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 14 3 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız abAbBacacdAd acb bd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız abdacDCca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız aBadCAbadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BCdcaacddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız bcaaBCDdcbaAbcCdcaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız bcAcBCcbdabdDcadAdCb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  255
SARE ASLAN 90 31 55 4 12 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACdaBCDacBbddbbdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız acBdbabcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAdcDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BbaBdcbcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cbDBc cBcD bCbad  cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız acdBBbbCabadccBacdAb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  313
ZEYNEP EBRAR PALA 90 54 20 16 47 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız d a DdcDCAACBDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADACAB  DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBdCDBDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  AccBCCBd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız cDDa  a B D dDDAC  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB aCcdB  ACbDCbcc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  271
ZEYNEP YAMAN 90 45 36 9 33 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACBDBCDCABacdbDdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız aABdcDCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBcACdDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız B bdbc   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız bDc adccbDDAC acb ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CcAadadadDCA A BABDb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 4 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7C  -  37
ZÜLAL BOZKURT 90 49 27 14 40 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CcBcDddDbAACBDBCDC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADAab  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBA D DACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız AAcDBCdBdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız cD B b  c D AaDcddC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABAbacdBdddCCDCADdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  73
ALİ BERAT İŞLER 90 65 24 1 57 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CaBDDbdDbAACBDBdDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADAabBdDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız AABaaadBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız ADaBb BbBdDBcDDACbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABDDCcABBCACCbCcDbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  135
BERAT EMİN GÖZEL 90 41 41 8 27 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız bBdbDbccCAACaDBCDbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADcbbBdbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDAdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  Ac  dddac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 14 4 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız bbbabd bdaDcdb  ddC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABCDCccBB ACdaCAbbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  274
BERAT SALMAN 90 79 8 3 76 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C BDDc DdAACBDBdDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız cDACABdDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız AABDBCCBCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız ADDB CBABaDBADDACACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABDDCDABBaACCDCADAB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  304
BORA AKYÜZ 90 29 46 15 13 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız bcd DdaadA CcDB Dd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız AacaABBbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBddDaD Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 8 2 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız bcda db db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız c  Bb Bcda BcDcdd  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABAadcbddCAddaC bbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  193
EKREM EMEKSİZ 90 23 28 39 13 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bAbCaaBCDC    acDcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CABdaDCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DcDcdcbdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 2 18 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız b  d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dcdB Cbdb C bc BAB  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 0 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  212
EMİR SEFA COŞKUNLU 90 28 44 18 13 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız dBabacaD ccaBaBCaaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız cDAacBc DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbCcca bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız bda aCbBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 10 8 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız ccaB b cdC   ab  dd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız cA Ab Db cCA C bADd 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  283
EMİRHAN TAŞTAN 90 32 34 24 20 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bA CaDBCDCAB  dabc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CABdba cDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DaDAdcDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız dbdcaD  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 7 12 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız bb  c    b  a  cD  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CcbBddAdabC D  B BCb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  278
EMİRHAN YAYLACI 90 32 47 11 16 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAbadDBCaaABCcdbbcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız aABd DCbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız bBDcdcDBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 7 3 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız cbbcac   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız bDcBdbDd  c b Ca b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CbdBcabCdDdccAdBABAc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  216
EYÜP KUMRU 90 27 62 1 6 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız dcBaDcabdbcdacdbaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız dbACbddcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbCaaDcCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız cbaDBCbdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız AbDcbCBAdaacbDbbbACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız dcBBadbcBabd Ccdbabd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  217
HALİL İBRAHİM İBEÇOĞ 90 25 36 29 13 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız adbaBDadcCABaBa DA D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız aABdDDbAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız aBDAdcDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız aCddbad   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 2 18 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız bb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 12 6 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dcdc  ba   Aacadca  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  234
KERİM ZEYBEK 90 17 73 0 -7 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız adcaDcBbCbAdcaadabcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız caddbBacca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız ccAdcabdCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız dccacbacdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız cDbccadcdabcdaDcadbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız cbBDcaDddBadCCcbdbAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 5 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  296
MEHMET EMİN SARU 90 14 23 53 6 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 3 14 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız a b     Dd B       D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız     aD cD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız b D aADBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 5 5 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız da  b  ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 4 16 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız da     c      a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız C dcBb dd C     A D 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  243
MUHAMMET AZİZ UYLAR 90 57 26 7 48 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız dAAaBDBCDdABC BaDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CABdDDCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAdcDBAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız cbdBdDcABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  DDaB cBdDDdC   aCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dcdBBdACCaCADdBBABAD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  109
MUHAMMET YİĞİT UĞRAŞ 90 26 44 20 11 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız abcdcbabcdcBaBcDcbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız dcBabcdcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDACcDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız aCbdCbAbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız Abca b  A D b  d baA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız  c c  A b  b   B B  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  245
MUSTAFA İLKYAZ 90 24 26 40 15 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C dcDAcDbA a  BCDC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız dcA  B DD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBdac D dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 2 8 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  cc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  D d         D c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız cABAbd b  dcdb C bAc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  280
ÖMER SADİ ÇATALOĞLU 90 51 24 15 43 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C dDD aDbAACdDBaDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADAaABcDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBdCDBD CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız cABDcbbBbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız d Daa c   cd DDcCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB DCc  BCACbcC  bB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  249
OSMAN TOMBUL 90 33 57 0 14 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız dAcCaDBCDbdcaddabbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız dABBaDbADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDddcDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız cabBdDcABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız dcccadbabDcbCAdBcaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CbcBdbbddcddDbcBccBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 4 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  386
SAMET ERDEM 90 18 62 10 -2 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız adcbadcbadcbaDcbadcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız cbdacBdacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız bdACbdabdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız AcBDaCbdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız dacBDacbdacBdac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız cAdBcaDbc dbCaDb    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  314
SİNAN ELMACIOĞLU 90 13 55 22 -5 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bc  abBbDCcdbd ab   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız bbBda acb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız  dbcd cBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız dbacbDAdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız bacda   bDcA  aBa*  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 13 5 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız  aba dbCd bdb  abdBa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7D  -  279
UTKU HÜSEYİN KABA 90 18 16 56 12 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız dBd D  c   a  BC d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 2 5 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız cD   Bd D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBcbD D dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız b  a    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 2 17 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  D a    d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 1 14 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BA         Ad  C    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  51
ABDULKADİR BEKCİ 90 24 66 0 2 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız adcCBcBCDdABdacbaddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız bAaBDabdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız acbdbcadcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız dCdBacdABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cbcdBabcAcDAadbccdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dbAccdbCaDbcbAcdbaCb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 4 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  116
AHMET GENÇ 90 45 41 4 31 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CddbbbaDCAACBDBCDCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız baAbdBcaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız dABaadCdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız cDcBbba BbaddDDddb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABBcdcbBBdACdcC DbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  64
AHMET KAYRA BİRCAN 90 42 33 15 31 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACaDBCDCbBCcd bbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız adBdDDCbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAdcDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız d dBa bAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  D Ba D  Dcc   cbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CcAB dbCCDCbDddaABAa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  287
ATIF SEFA BÜYÜKACAR 90 30 38 22 17 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CBdabcBabAAadaBCDbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız bDAaABcaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBcaDcDACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  d   b   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız A adcba   DB D dbc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAdCDC b   Aad   abc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  77
AYAZ ŞAHİN 90 16 33 41 5 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bdAaaDdbcabaaBdDacB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız  c d  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız abCcaDAdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 1 15 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız b       AD    CB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dadBc b  aaA  dB  B 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 0 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  136
BERKAY BEZCİOĞLU 90 38 33 19 27 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız dBa DcBDaAbCdbBCD AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız cDca BdDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBdbDBcAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız b c    Bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız dDD b  bBa  Abb    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB cCcdBaCACdDd Dca

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  295
BURAK ÖZKESİCİ 90 27 51 12 10 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız dcB bABbbAcad dCDCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız bcdaAd aad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBAbDcDAdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 5 5 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız c c dab   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız bb  bdddddbdcD AbAdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BddDDdcbBcCAaa dAbbd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 4 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  208
EMİN BERKE İPEK 90 44 44 2 29 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAbCBDBdDCcBCdaaDcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız bcBaaabAcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDbCcDBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız adCdaccABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cDcBBaD ADDcCAaBbdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız ac BBddaCbCdbAaBABBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  114
EMİR ORTA 90 67 18 5 61 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACBDBCDCABdBBDDdcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız dABBaDCAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DaDACADBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız aCCBCDcABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cDcBB DBdDDAC   b Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CcABBCACCDCADbdBABDD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  115
ENES BUĞRA AKSU 90 46 37 7 33 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACBDBCDCcBCddbDAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız bdBcaDCbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAdADBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız adCdacdABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cDcBB add Ddb    aab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız dcdBBdACdcC DbBBABBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  213
ENSAR ÖZURGANCI 90 26 27 37 17 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bdbCdDBCDd      Dd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız  dBdcDdADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DdDACcDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız db Ba a  DDb Ab b d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız ba d b  b      BbBA 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  509
EREN ÇEVİKOĞLU 90 21 19 50 14 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 8 8 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız dcd  c caA C Da Dd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız cDA A da  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACD   Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 7 5 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız  Ad bCbA dCAa  CbD* 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  231
İSMAİL EMİR ATEŞ 90 54 33 3 43 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACcDBdaCABCBabDABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız acBcbDCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAdADBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BadBCDAbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cbDBaCDB  addbCaDCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CcAcBdAdCDCAbbBBABAD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  238
MEHMET FIRAT SİVRİOĞ 90 15 27 48 6 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bc CB B DabBCcc  bdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız      c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız d         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 10 9 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız cacBabcdcba         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CacBdabaC         DD

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  241
MUHAMMED İLKYAZ 90 35 41 14 21 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CcdDbAdDCAbCBDBdDCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız dDAbcBaaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız bBdCDcDcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız Abc d   a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız    d bBbBa   D dd da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAB bCcdcBdddbaCbcAd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 4 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  247
NURETTİN AG H KOÇKAN 90 52 24 14 44 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAAa DBCDCABCBBcac D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız aAB aaCADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDACcDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız aCdBb  Acc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  DD B DBdDDcC b aba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız Cc dBaACCDCAD  BcBDa

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  248
OĞUZHAN KOCA 90 46 22 22 38 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CBBDbbBDCAACBDBCDCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADcCABBDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbdDdDbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  Ad       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  DDB  B   D       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABADCccdBaAddbCcbda

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 0 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  253
SADIK EREN ATEŞ 90 63 22 5 55 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CAACBDBCDCABCdaDDdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CABdDDCcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DBDAdcDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BCdBbD AcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız  DDBBaDBADbAbACdb  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız CcdBaCACCaC DABBAB D

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  261
YASİN EFE CITDIR 90 25 45 20 10 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız bcACa BCDCA dcd Dc D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız CbBacD c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız adb dbDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız BaCBbc Acb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 14 6 -4,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız ccb dacdd cb    cbdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız d bBcab d bAb cB B b

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 0 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  262
YASİN EREN ÇATALOĞLU 90 21 68 1 -1 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız bBcacddaCAcdaD acCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız bcdacBdbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız aBcdDcbAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız dccbadbdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız AcbdaCBdaaDcbacdbcdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız cdaBDbcAdcbdabDCAbdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  107
YİĞİT CAN ÇATALOĞLU 90 34 16 40 28 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 2 11 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız C a D  DCd C  B  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 1 4 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız d A AB DD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  AcD    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız daDB b  Bd B   d   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız aAcCaCc d    aDC D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  264
YİĞİT EFE USLU 90 25 15 50 20 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız   dbDd bb bCBDB cCA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 0 8 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız A       D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACD  AC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  d a    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  D a  d      D A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BAd  Cc      a C D  

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 0 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 0 0



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  263
YILMAZ ÇINAR URKAYA 90 19 34 37 7 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A CAACBDBCDCABCBBDDABD

Cevaplarınız CbbadDB  CABbad  d D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CABBDDCADA

Cevaplarınız adB aa cDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DBDACADBAC

Cevaplarınız DaabCbDB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCCBCDAABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 9 11 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADDBBCDBADDACACBDCBA

Cevaplarınız bb   d cba cb a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CDABBCACCDCADABBAB4D

Cevaplarınız a Ada Abdc  D B   Cb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  25
YUNUS METE TATLISÖZ 90 33 41 16 19 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız CBd bb DbAbC D CDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADbaABcDca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBbdbcDcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 8 2 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız cbcbdbda  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız dDba  aABa ddDD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BdBCc  dcBdAdCDCAcbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100



7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 3

KASTAMONU / TOSYA
MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

7E  -  265
YUSUF TÜYSÜZ 90 54 24 12 46 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B CBBDDABDCAACBDBCDCAB

Cevaplarınız Ccd DbcDbAACBDBCDCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B ADACABBDDC

Cevaplarınız ADAdABBbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBACDBDACA

Cevaplarınız DBACDBDACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B AABDBCCBCD

Cevaplarınız  Ac aCCBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B ADDBDCBABCDBADDACACB

Cevaplarınız  D BbC  a D  Dcc c c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BAB4DCDABBCACCDCADAB

Cevaplarınız BABADdcddadACCDCbDbB

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
En'âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to talk about past events and personal experiences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Mitoz evrelerinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Yapılan işin büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Dünya'nın şeklinden dolayı Dünya üzerinde farklı konumlardaki aynı kütleye etki eden çekim kuvvetinin değiştiğini açıklar.1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlı olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Galaksileri yapılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtir. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünen yüzeylerin ısındığı, basit bir deneyle gösterilerek kinetik enerji kaybının ısı enerjisine dönüştüğü vurgulanır. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 1 1 0 100
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